
-----Original Message----- 
From: Jiří Holeček  
Sent: Monday, May 22, 2023 2:01 PM 
To: 'zdenek.mikus@volny.cz' <zdenek.mikus@volny.cz> 
Subject: RE: kalkulace na stolové desky, stoly na tiskárny, skříň 
 
Dobrý den, 
na základě Vaší nabídky objednáváme realizaci výměny stolových desek v počítačové učebně číslo 
209 v budově školy. Součástí dodávky bude rovněž instalace nábytku nového tiskového centra - stolů 
pro tiskárny a skenery a dále uzamykatelné skříně na příslušenství. 
 
Specifikace provedení - viz nabídka  
 
Termín realizace: do 30. 6. 2023 
 
Cena realizace: 114 500 Kč. Dodavatel není plátce DPH. Smluvní cena je konečná, včetně dopravy a 
veškerých souvisejících nákladů. 
 
Fakturační adresa a místo dodání: 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
755 01 Vsetín 
IČO: 00843407 
DIČ: CZ00843407 
 
 
S pozdravem 
 
Ing. Jiří Holeček 
zástupce ředitele školy pro oblast provozně ekonomickou 
 
Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Pod Strání 1776 
755 01 Vsetín 
 
Telefon: 571 428 910, 571 428 914 
 
-----Original Message----- 
From: zdenek.mikus@volny.cz <zdenek.mikus@volny.cz> 
Sent: Monday, May 22, 2023 8:03 AM 
To: Jiří Holeček <jholecek@spssvsetin.cz> 
Subject: kalkulace na stolové desky, stoly na tiskárny, skříň 
 
V příloze je rozpočet na nábytek. 
Termín realizace červen 2023 
  
 
Zdeněk Mikuš, DiS. 
TRUHLÁŘSTVÍ 
Pampelišková 577 
Zlín 76001 
Tel: 604 833 886 
e-mail:zdenek.mikus@volny.cz 
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