---------- Forwarded message ---------
Od: <vaclav@koral-bartonek.cz>
Date: út 16. 8. 2022 v 13:54
Subject: RE: GIN konference Toronto - ubytování --- rezervace potvrzena
To: Andrea Gabrielová xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hezký den, všem,
 
posílám potvrzení rezervace ubytování v Toronto, na 5 nocí v termínu 20.09.-25.09.2022, 1x 3 ložnicový apartmán
From: Andrea Gabrielová xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Sent: Tuesday, August 16, 2022 1:30 PM
To: vaclav@koral-bartonek.cz

Subject: Re: GIN konference Toronto - ubytování --- nabídka cen --- update před rezervací
 
Dobré odpoledne,
 
potvrzujeme, že bychom chtěly rezervaci apartmánu se 3 ložnicemi na termín 20.-25.9.2022 bez storna, tj. nevratnou v okamžiku potvrzení rezervace za cenu 88 600 Kč.
Vzhledem k tomu, že se jedná jen o jeden apartmán, by snad neměl být problém, že to bude na jednu fakturu. Fakturační údaje AZV:
 
AGENTURA PRO ZDRAVOTNICKÝ VÝZKUM ČESKÉ REPUBLIKY
Ruská 2412/85,
100 05 Praha 10
IČ: 03009491
DIČ: CZ03009491
Na faktuře, prosím, musí být uvedena tato formulace: „Určeno pro Operační program Zaměstnanost, projekt Klinické doporučené postupy, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0008221, prioritní osa OPZ: 2 – Sociální začleňování a boj s chudobou“
 Děkujeme za zařízení a milou spolupráci.
S pozdravem
Andrea Gabrielová
