Drahomira ToSenovska

Od: Cihagek Miroslav [m.cihacek@seznam.cz]
Odeslano: 5. ¢ervna 2017 16:05

Komu: Drahomira To$enovska

Predmeét: - Re: Nabidka

Dobry den pani ToSenovska,
potvrzuji pfijeti Vasi objednavky.

Dékuji za rychlou odpovéd a preji hezké dny
Cihacek Miroslav

From: Drahomira ToSenovska

Sent: Monday, June 5, 2017 3:27 PM
To: 'Cihacek Miroslav'

Cc: 'Lea Prchalovad'

Subject: RE: Nabidka

Dobry den, pane Cihacku,

dékuji a objednavam podle Vasi nabidky prodlouzeni aktualizaci a podpory antiviroveho feseni firmy Ecet pro MSVK

v Ostravé na 3 roky od 6.6 2017 do 5.6.2020. Celkova cena véetné nahradniho pinéni je 104 991,70 KC.

Prosim o potvrzeni objednavky na muj e-mail. Pfedem dékuji.

Se srde¢nym pozdray
Drahomira Tosenovska

r L
MSVK
L o

Ing. Drahomira ToSenovska

vedaouci oad. aulo

Moravskoslezska védecka knihovna v Ostrave,
pfispévkova organizace

ProkesSovo namésti 1802/9,
Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava
Tel. 596 138 257, Fax: 596 138 322
Mobil: 602 193 155
tosenovska@svkos.cz
www.svkos.cz

Zvazte, prosim, zda je nutno tuto zpravu vytisknout! Setfeme nase Zivotni prostredi!

From: Cihacek Miroslav [mailto:m.cihacek@seznam.cz]
Sent: Monday,vJune 05, 2017 1:54 PM

To: SVKOS TOSENOVSKA

Subject: Nabidka

Dobry den,



Zasildme Vam nabidku na prodlouZeni aktualizaci a podpory na 3 roky pro antivirové feseni firmy Eset
pro 100 postovnich schranek véetné 100ks pro stanice/servery Endpoint Security a dalSich 25ks Endpoint Antivirus.

ESET Secure Business pro 100 stanic/serverli a 120 mailboxG  1ks 72 390K¢ bez DPH
ESET Endpoint Antivirus - 25 stanic 1ks 14 380K¢ bez DPH

Nabidkova cena celkem véetné DPH: 104 991,7K¢ z toho 21% DPH je ve vysi 18 221,7K¢ a cena bez DPH je ve vysi 86
770KE.

Cena je véetné ndhradniho plnéni, jenZ poskytujeme jako organizace zaméstndvajici osoby se zdravotnim
postizenim.

Prislusné potiebné doklady pro uznani nahradniho pInéni budou pfiloZeny k faktura¢nimu dokladu v pfipadé zaslani
objednavky.

S pfanim pfijemného dne

Cihd&ek Miroslav
B&lovesk&a 1775
54701 Ndachod

IC.: 11160136

DIC: C75511042350
Mob.: 608313397




