
From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Tuesday, May 9, 2023 8:54 AM 
To: 'info@baukomplet.cz' <info@baukomplet.cz> 
Cc: 'stehno@tsj.cz' <stehno@tsj.cz>; 'Zuzana Salabová' <salabova@tsj.cz> 
Subject: RE: OBJEDNÁVKA : Cenová nabídka oprava asfaltů 
 
Vážený p. Sýkoro, 
 

děkujeme za Vaši objednávku a potvrzujeme její přijetí.  
 
Dále uvádíme:                                                                        
„Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tato smlouva bude bez jakéhokoli omezení, včetně identifikace smluvních stran,  
zveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, na Portálu veřejné správy (http://portal.gov.cz/),  
včetně případných dodatků a změn. Smluvní strany nepovažují žádnou ze skutečností ve smlouvě uvedených za obchodní  
tajemství ve smyslu § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“  
 
S pozdravem a přáním hezkého dne 
 
      Klára Petříčková, asistentka jednatele  
     Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
      Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                           775 790 312 
                             www.tsj.cz 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

 

From: Klára Petříčková <petrickova@tsj.cz>  
Sent: Tuesday, May 9, 2023 8:47 AM 
To: 'stehno@tsj.cz' <stehno@tsj.cz> 
Cc: 'Zuzana Salabová' <salabova@tsj.cz> 
Subject: FW: OBJEDNÁVKA : Cenová nabídka oprava asfaltů 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

From: Zuzana Salabová <salabova@tsj.cz>  
Sent: Friday, May 5, 2023 2:23 PM 
To: 'Klára Petříčková' <petrickova@tsj.cz> 
Subject: FW: OBJEDNÁVKA : Cenová nabídka oprava asfaltů 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

From: Baukomplet s.r.o. <info@baukomplet.cz>  
Sent: Friday, May 5, 2023 2:09 PM 
To: Zuzana Salabová <salabova@tsj.cz> 
Subject: OBJEDNÁVKA : Cenová nabídka oprava asfaltů 
 

Dobrý den, 

objednáváme u Vás provedení opravy parkoviště na OC Rýnovka, Jablonec nad Nisou 

fakturu pošlete elektonicky, 

Děkuji a zdravím 
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Daniel Sýkora  
Baukomplet s.r.o 
Autorizovaná stavební společnost 
Rybářská 4949/7a 
Jablonec nad Nisou 
info@baukomplet.cz 
www.baukomplet.cz  
+420 606 413 269  
+420 606 890 142 
IČ: 25023101 
DIČ: CZ25023101 

Dne 04.05.2023 v 7:11 Zuzana Salabová napsal(a): 
Dobrý den, 
Posílám letošní cenu za opravu asfaltů obrazcem v areálu OC Rýnovka. 
  
Momentálně ještě opravujeme komunikace po zimě.  
Termín Vám řekne pan Bernard, ale vidím to nejdřív na druhou polovinu června. 
  
S pozdravem 
  
  
  
                    Zuzana Salabová, mob. 775 790 304 
              zást. vedoucího stř. KOMUNIKACE, ODPADY 
              Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. 
               Souběžná 7, Jablonec n.N.  IČ 254 75 509 
                                         www.tsj.cz 

Myslete na přírodu. Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail? 

  
--  

 

 

Daniel Sýkora 

jednatel společnosti 
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