From: Info Praha <info.praha@pfd.agel.cz>
Sent: Friday, April 28, 2023 1:17 PM
To: ……………………
Subject: RE: [EXT] objednávka č. 230116 na KS
 
Dobrý den,
 
Vaši objednávku č. 230116 A akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 53.669,- Kč bez DPH.
 
Děkuji a přeji hezký den
 
 
……………………….
Fakturant
 
 
Perfect Distribution a.s.
člen skupiny AGEL
areál CTPark Prague Airport
Kněževes 185 • 252 68 Kněževes, Praha západ
 
 
 From:……………..
Sent: Friday, April 28, 2023 11:58 AM
To: info.praha@pfd.agel.cz
Cc: …………….
Subject: [EXT] objednávka č. 230116 na KS
 
Dobrý den,
v příloze posílám objednávku 230116 na dodání papírové hygieny dle uzavřené KS (ID18767475). Dle zákona č. 340/2015 Sb. je naše organizace povinna zveřejňovat dílčí objednávky v registru smluv. Proto žádám  o zaslání potvrzení objednávky včetně cenové kalkulace (stačí celková částka).
Na vystavenou fakturu požadujeme splatnost 30 dnů od data jejího vystavení.
Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturace@pld.cz nebo v písemné podobě (se zbožím) do odd. MTZ. Zboží prosíme doručit v pracovní dny v době od 6 hod. do 14.00 hod. do skladu MTZ.
Předpokládaná cena bez DPH je 53.669 Kč.
Děkuji Vám
 
 
…………….
vedoucí MTZ
 
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
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