
OBJEDNÁVKA č. 0631/2017/KH/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. říina 2771/117

70218 Ostrava

Topiařová Jana Ing. <*/.

595 622 213 J~
KH-2

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

IČ: 70884561 DIČ: CZ70884561

Hasičský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

Výškovická-40

70030 Ostrava - Zábřefr-

Folwarczná Světluše Ing.

Objednáváme uVás:

zajištění občerstvení včetně nealkoholických nápojů v max. výši 42.500,- Kč vč. DPH, pronájmu přenosného WC v max. výši
7.500,- Kč vč. DPH a nákupu drobného technického materiálu (např. dřevo, lana, barely ajiný technický materiál) v maximální
výši 10.000,- Kč vč. DPH u příležitosti konání cvičení složek Integrovaného záchranného systému Moravskoslezského kraje
"Slezská Harta 2017 s tématem záchrana osob z vody" dne 14. 6.2017.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje zabezpečí ujednotlivých dodavatelů potřebné občerstvení včetně
nealkoholických nápojů, pronájem přenosného WC a nákup drobného technického^materiál u pro zabezpečení taktického cvičení
složek IZS. Výdaje budou poté na základě faktur a jiných účetních dokladů (paragony, faktury, příjmové doklady, apod.)
přefakturovány Moravskoslezskému kraji, a to v maximální výši 60.000,-Kč vč. DPH.

Datum požadovaného splnění:

Přílohy:

14.06.2017

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradiv termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insotvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 14. kalendářní den od data doručení faktury.
* "• • i

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 60 000,00 Kč

_______£_£___!___,
Krajský úřadPodrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 27-1650676349/0800

Datum: -1. 06. 2017 Krajský ••
ae, října 117

702 18 OSTRAVA
-25-

._?!..:.....f_f^.
Ing. Tomáš Kotyza

ředitel krajského úřadu

po dobu nepřítomnosti zas\ou^-"--
Ing. Annou Kiimšovou

zástupkyní řediíeie
vedoucí odboru financi





Bernatský Pavel

Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:

Topiařdvá Jana
2. června 2017 12:11
Objednávky
Cvičení Slezská Harta 2017_zaslání objednávky i. 0631/2017/KH/O a žádost o potvrzení
přijetí _,

Ahoj Pavle,
přeposílám a prosím o zveřejřiění v registru objednávek, díky, jana

From: Kamila Kárníková [mailto:kamila.karnikova@hzsmsk.cz]
Sent: Friday, June 2, 201712:09 PM
To: Topiařová Jana <jana.topiarova@msk.c2>
Subject: RE: Cvičení Slezská Harta 2017_zaslání objednávky č. 0631/2017/KH/0 a žádost o potvrzení přijetí

Dobrý den paní Topiařová,

dle domluvy s panem ředitelem potvrzuji přijetí objednávky č. 0631/2017/KH/O na zabezpečení cvičení složek IZS
„Slezská Harta 2017.

Děkuji.

Hezký den.

Kárníková Kamila

From: Topiařová Jana fmailto:iana.topiarovag)msk.czl
Sent: Friday, June 2,2017 8:54 AM
To: Kamila Kárníková; Světluše Folwárczná
Cc: Zuber Tomáš
Subject: Cvičení Slezská Harta 2017_zaslání objednávky t. 0631/2017/KH/O a žádost o potvrzení přijetí
Importance: High

Dobrý den Světli,
dobrý den paní Kárníková,

v příloze posílám naskenovanou podepsanou objednávku č. 0631/2017/KH/O na zabezpečení cvičení složek IZS
„Slezská Harta 2017".

Prosím o potvrzení o přijetí objednávky na můj e-mail, nejlépe dnes, protože od pondělí mám dovolenou.

Objednávka nabývá účinnosti a platnosti teprve zveřejněním v registru objednávek, proto Váš potvrzující e-mail
musím zaslat kolegovi, který objednávku zveřejní.

Děkuji za pochopení a za spolupráci a přeji krásný den.

Jana Topiařová

From: Kamila Kárníková fmailto:kamila.karnikovaighZ5rrtsk.czl
Sent: Tuesday, May 30, 2017 8:19 AM
To: Topiařová Jana <iana.topiarova@msk.cz>
Subject: RE: Cvičení Slezská Harta 2017 - žádost 0 doplnění podkladů
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