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Miroslav Kolář

Od: galeziokova@alumoravia.cz
Odesláno: čtvrtek 30. března 2023 17:05
Komu: Miroslav Kolář
Kopie: miro.mikee@gmail.com
Předmět: FW: CN 75 - 23 - Kre - Fakulta umění - Předělání dveří D3_Z22_Z23
Přílohy: Ostravská univerzita - OBJ_9098_0099_23.pdf

Dobrý den pane Koláři, 
 
v příloze Vám zasíláme potvrzenou objednávku. 
 
Souhlasíme s realizací objednávky Ostravské univerzity č. 9098/0099/23 na úpravu kování 3ks dveří v budově CU 
Ostravské univerzity, v celkové hodnotě 65 925,- Kč, bez DPH a souhlasíme se zveřejněním této objednávky v 
Registru smluv. 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
Šárka Galęzioková 
Pomocná účetní 
 
Alumoravia s.r.o. 
Hornosušská 1041/2 
735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
 
m  +420 778 514 553  
e   galeziokova@alumoravia.cz 
w  www.alumoravia.cz 
 

 

From: Miroslav Kolář <Miroslav.Kolar@osu.cz>  
Sent: Thursday, March 23, 2023 1:19 PM 
To: krejci@alumoravia.cz 
Cc: Jakub Vaško <Jakub.Vasko@osu.cz>; Dana Starostková <Dana.Starostkova@osu.cz> 
Subject: RE: CN 75 - 23 - Kre - Fakulta umění - Předělání dveří D3_Z22_Z23 
 
Dobrý den, 
v příloze posílám schválenou objednávku k zaslané cenové nabídce na úpravu kování v budově CU, Ostravské 
univerzity, areál Černá louka. 
 
Vzhledem k tomu, že předpokládaná cena nabízených prací přesahuje částku 50.000,- Kč bez DPH, podléhá 
objednávka zveřejnění, proto Vás laskavě žádáme o souhlas se zveřejněním objednávky z přílohy v Registru smluv. 
Stačí, pokud nám větu níže pošlete v samostatném emailu. Po zaslání souhlasu prosím považujte objednávku za 
závaznou. 
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"Souhlasíme s realizací objednávky Ostravské univerzity č. 9098/0099/23 na úpravu kování 3ks dveří v budově CU 
Ostravské univerzity, v celkové hodnotě 65 925,- Kč, bez DPH a souhlasíme se zveřejněním této objednávky v 
Registru smluv." 
 
Děkuji. 
 
S pozdravem, 
Bc. Miroslav Kolář 
technik Provozně-technického oddělení 
Ostravská univerzita 
Dvořákova 7, 701 03 Ostrava 
telefon: 553 46 1052, 608 262 060 
www.osu.cz  
 

From: Jakub Vaško <Jakub.Vasko@osu.cz>  
Sent: Wednesday, March 22, 2023 1:53 PM 
To: Miroslav Kolář <Miroslav.Kolar@osu.cz> 
Subject: FW: CN 75 - 23 - Kre - Fakulta umění - Předělání dveří D3_Z22_Z23 
 
a ještě prosím tuto objednávku.. 
 
Díky. 
Kuba 
 

From: Dana Starostková <Dana.Starostkova@osu.cz>  
Sent: Wednesday, March 15, 2023 12:42 PM 
To: Jakub Vaško <Jakub.Vasko@osu.cz> 
Cc: Michal Bárta <Michal.Barta@osu.cz>; Michal Kalhous <Michal.Kalhous@osu.cz> 
Subject: RE: CN 75 - 23 - Kre - Fakulta umění - Předělání dveří D3_Z22_Z23 
 
Ahoj Kubo,  
Obdrželi jsme nabídku na náš požadavek úpravy dveří. 
Objednávku mám vystavit já nebo má jít od Tebe, ať je vše dohledatelné pod rektorátním pracovištěm.. 
Děkuji  
Dana 
 
 

From: krejci@alumoravia.cz <krejci@alumoravia.cz>  
Sent: Thursday, March 9, 2023 3:06 PM 
To: Dana Starostková <Dana.Starostkova@osu.cz> 
Cc: Michal Bárta <Michal.Barta@osu.cz> 
Subject: CN 75 - 23 - Kre - Fakulta umění - Předělání dveří D3_Z22_Z23 
 
Dobrý den, v příloze zasílám cenovou nabídku na předělání kování 3ks dveří z uživatelského hlediska na fakultě 
Umění na kampusu Černá louka. 
 
V případě souhlasu s cenou prosím o zaslání objednávky, poté bude objednán materiál a domluvíme se na termínu 
realizace. 
Upozorňuji, že dodávky kování mohou trvat až 6 týdnů. 
 
 
S pozdravem a přáním příjemného dne 
 
Ing. Adam Krejčí 
Projektový manažer 
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Alumoravia s.r.o. 
Hornosušská 1041/2 
735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
 
m  +420 777 439 091 
e   krejci@alumoravia.cz 
w  www.alumoravia.cz 
 

 


