[image: image1.png]PRAHA

sfu
V




Státní veterinární ústav Praha


Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje
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	Dodavatel :

	MERCK spol. s r.o.

Na Hřebenech II. 1718/10

140 00  Praha 4
IČ : 18626971


       Následující číslo musí být uvedeno na veškeré korespondenci

       dodacích listech a fakturách souvisejících s touto objednávkou
   OBJEDNÁVKA  číslo   R-321/OM/17
    na 

květen
   
          , rok   2017


     _____________________________________
    Vyřizuje : Daniela Havlíková


Tel.: 251 031 298
   Praha dne    15.5.2017







        728 843 850
    Správce rozpočtu :
Ing. Alexandr Šupina


…………………………………….








                    datum, podpis

	  Individuální příslib
	
	
	  Limitovaný příslib
	


	       Katalogové 
            číslo
	                                       Výrobky

	Zákl.cena
  bez DPH 

 v Kč zaMJ                              
	 Množství
	    Měrná                  
   jednotka

      (MJ)

	 1129790001
 1169740001

 1169810001


	          Dle Vaší cenové nabídky 

  č.CZ_2017_AZ_1398_21662  ze dne 3.5.2017
  u Vás objednáváme :  
  BIOQUANT – celková vláknina
  Test pro stanovení peroxidu – Reflectoquant

  Test pro stanovení kyseliny askorbové – 

  -Reflectoquant

  Sleva : 10% z uvedených základních cen
  Doprava : zdarma  
  Předběžná celková cena po slevě a vč. dopravy :

               93 601,80 Kč + DPH

  Pro středisko : chemie  

  Příkazce operace : MVDr. Kamil Sedlák, Ph.D.
                                      ředitel SVÚ Praha
	     9 868,-
        887,-

        887,-


	    10 bal
      3 bal

      3 bal


	 / á 100 st. /
 / á 50 st. /

 / á 50 st. /




   Fakturu a zboží zašlete :  Státní veterinární ústav Praha, Sídlištní 136/24, 165 03  Praha 6 – Lysolaje
From: Eva Cernohousova [mailto:eva.cernohousova@merckgroup.com] 
Sent: Tuesday, May 16, 2017 10:58 AM
To: daniela.havlikova@svupraha.cz
Subject: FW: obj.č.R-321/OM/17

Dobrý den, 

Vaši objednávku akceptujeme. Celková částka za zboží je 93.601,80Kč bez DPH.

Děkuji a hezký den.
Eva Černohousová

Customer Service
Life Science | Emerging Growth Markets
Merck
Merck spol.s r.o. | Na Hřebenech II 1718/10 | 140 00 Praha 4 | Česká republika 

Phone: +420 272 084 236| Email: eva.cernohousova@merckgroup.com
www.merckmillipore.cz

Závaznou informaci naleznete na: http://www.merckgroup.com/mandatories
Mandatory information can be found at: http://mandatories.merck.de
Experience our products at www.merckmillipore.com
From: Daniela Havlíková [mailto:daniela.havlikova@svupraha.cz] 
Sent: Monday, May 15, 2017 5:55 PM
To: Chemie.MPCS <Chemie.MPCS@merckgroup.com>
Subject: obj.č.R-321/OM/17

Dobrý den,

v příloze Vám zasílám naši objednávku.

Prosím o akceptaci této objednávky a odsouhlasení cen.

Děkuji

S pozdravem 

Daniela Havlíková

Státní veterinární ústav Praha

Sídlištní 24/136

165 03  Praha 6

Tel.: 251 031 345

Mob.: 728 843 850

Fax: 220 920 655

E-mail: daniela.havlikova@svupraha.cz
 

This message and any attachment are confidential and may be privileged or otherwise protected from disclosure. If you are not the intended recipient, you must not copy this message or attachment or disclose the contents to any other person. If you have received this transmission in error, please notify the sender immediately and delete the message and any attachment from your system. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not accept liability for any omissions or errors in this message which may arise as a result of E-Mail-transmission or for damages resulting from any unauthorized changes of the content of this message and any attachment thereto. Merck KGaA, Darmstadt, Germany and any of its subsidiaries do not guarantee that this message is free of viruses and does not accept liability for any damages caused by any virus transmitted therewith.

 

Click http://www.merckgroup.com/disclaimer
________________________________________________________________________________________
TEL.:
2510 31 111
IČO: 00019305
Bankovní spojení

FAX :
2209 20 655
DIČ: CZ00019305
Česká národní banka
E-mail:
sekretariat@svupraha.cz

č.účtu: 20439061/0710

a) Druhá smluvní strana souhlasí s uveřejněním smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv, u plnění od 50 tis. Kč bez DPH.

b) SVÚ Praha je povinna zajistit uveřejnění smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv. 
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