Jana Rihova

Predmeét: FW: Odesilani e-mailem - 0439_2017.pdf

From: Jilkova Lenka [mailto:XXxXXXXXXXXXXXX]
Sent: Wednesday, May 31, 2017 12:41 PM

To: Jana Rihova

Subject: RE: Odesilani e-mailem - 0439_2017.pdf

Véazena pani Rihova,

dékujeme za zaslani objednavky ¢. 0439/2017, potvrzuji jeji prijeti.

Celkovéa cena objednavky cini: 242.381,60 K¢ bez DPH/ 293.281,72 K¢ véetné DPH.
Termin dodéni: 6.6.2017

S pozdravem

Bc. Lenka Jilkova

-
d'ﬂed Ica

Zakaznicky servis
Tel. XXXXXXXXXXX
e-mail; XXX

From: Jana Rihova [mailto:xxoooooxoxxxx]
Sent: Wednesday, May 31, 2017 10:55 AM
To: OBJEDNAVKA <YXXXXXXXXXXXXXXXXX>
Subject: Odesilani e-mailem - 0439_2017.pdf

Dobry den,
v priloze zasilam objednavku ¢. 0439/2017.
Objednéavka bude uverejnéna v Registru smluv, zaslete prosim k této objednavce akceptaci.

Dékuji za kladné vyrizeni
S pozdravem

Jana Rihova
Statni veterinarni tstav Olomouc



