From: Jana Votrubova 
Sent: Wednesday, March 15, 2023 9:42 AM
To: Stárková Iveta  
Subject: RE: SAS Setinit - licence 2023
Dobrý den,
tímto potvrzuji přijetí Vaší objednávky. 
Děkuji za její zaslání.
Krásný den,
 Jana Votrubová
Licensing Analyst ▪ Licensing Operations
SAS Institute ČR, s.r.o. ▪ Na Pankráci 17-19 ▪ 140 21 Praha 4
www.sas.com/cz
 
From: Stárková Iveta  
Sent: Wednesday, March 15, 2023 9:31 AM
To: Jana Votrubova  
Subject: FW: SAS Setinit - licence 2023
 
	
	


EXTERNAL 
Odesláno automaticky ze systému Byznys 
Sestava Objednávka 2928592
 Dobrý den, 
posíláme objednávku a upozorňujeme, že je nutné ji z vaší strany v co nejkratším termínu e-mailem potvrdit a vyčkat s plněním do doby, 
než obdržíte informaci, že je objednávka zaregistrována v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. Potvrzení objednávky musí být
v původním textu tohoto e-mailu nikoliv v příloze. 
Dejte tedy Odpovědět na e-mail a potvrďte prosím převzetí objednávky. 

Věc: SAS Setinit – licence 2023
 objednávka: 2928592
ze dne: 14.03.2023
předběžná cena: 474.810,05 Kč
Dodavatel svým podpisem potvrzuje, že souhlasí s tím, aby obraz Smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata
k této Smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, 
že podklady dle předchozí věty odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv Odběratel;
tím není dotčeno právo Dodavatele k jejich odeslání. 
 S přáním krásného dne 
 Iveta Stárková
hlavní účetní
 Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.
Přátelství 815
104 00  Praha 10 - Uhříněves
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