From: Autobusy 21 s.r.o. <doprava@a21.cz>
Sent: Thursday, March 9, 2023 11:01 AM

To: Holcova lvana <holcova@GJS.cz>

Subject: RE: Objednavka dopravy do Chorvatska

Dobry den,

dékujeme za objednavku, kterou potvrzujeme. Budeme vam fakturovat pro objednanou dopravu
02.06.2023 z CR nastupni misto Prerov do Chorvatska Pore¢, kemp Biela Uvala a odjezd zpét
10.06.2023 z Chorvatska, nastupni misto Porec, kemp Biela Uvala ¢astku 177.100,-K¢ (77 osob x
2.300,-Ké/osoba), kterd bude rozdélena na zalohovou platbu 88.550,-K¢ a ¢astku doplatkovou
88.550,-K¢. Doprava bude zajisténa pro maximalni pocet cestujicich 77 osob. Pokud budete mit osob
méné, cena za prondajem autobusu zUstava stejna, v ¢astce 177.100,-K¢. Fakturovat budeme dopravu,
pouze prondjem autobusu, tedy z nasi fakturacéni adresy dopravni kancelare, ne z adresy A21
Hoidays, cozZ jsou nase zdjezdy - doprava s pobytem.

Nase fakturacni adresa pro dopravu:
Autobusy 21 s.r.0

Krapkova 1159/3

779 00 Olomouc

ICO: 25872273

DIC: CZ25872273

Terminy zalohy i doplatku ovéfim u vedeni nasi Dopravni kancelare A21 a budu vés informovat.

https://www.zajezdovyautobus.cz/

S pozdravem

Margita Barotova

Autobusy 21 s.r.o.

Krapkova 1159/3

779 00 Olomouc

+420 606 077 899 Po-Pa 8:00 - 16:00 hod.
+420571 117 141

doprava@a21l.cz
www.dopravadochorvatska.cz
www.a2l.cz

From: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>

Sent: Wednesday, March 8, 2023 7:47 PM

To: Autobusy 21 s.r.o. <doprava@a21.cz>; info@majaktravel.cz
Cc: Némcak Vit <Nemcak@GJS.cz>

Subject: Objedndavka dopravy do Chorvatska

Dobry den,

objedndvame u Vas (A21 Holidays s.r.ol, Rybna 716/24, 110 00 Praha 1, IC: 05391075):
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* Autobus pro dopravu 72 Zakl a 5 osob pedagogického doprovodu do Porece v Chorvatsku,
kempu Bijela Uvala.

* Cesta TAM (z Pferova) 2. 6. 2023, cesta ZPET (z Porece) 10. 6. 2023, pfijezd do Pferova 11. 6.
2023.

* Smluvni cena 2.300,- K¢ za osobu.

* Platba na fakturu.

Fakturaéni adresa:

Gymnazium Jakuba Skody

Komenského 29

750 11 Prerov

IC: 00842966

Kontaktni osoba k upresnéni ¢asu odjezdu (vedouci akce): Mgr. Vit Némcak, e-mail:
nemcak@gjs.cz<mailto:nemcak@gjs.cz>

Prosime o potvrzeni objednavky.
S pozdravem

Ing. Ilvana Holcova
ekonomka Gymnazia J.Skody, Pferov

Odeslano z aplikace Posta<https://go.microsoft.com/fwlink/?Linkld=550986> pro Windows
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