Eva Myskova

Predmét: FW: fakturace

From: Pénkavova

Sent: Tuesday, May 30, 2017 11:01 AM

To: Eva Myskova

Subject: RE: fakturace

Dobry den,

S objednavkou souhlasime v plném znéni.

Dékuji Pénkavova

From: Eva Myskova

Sent: Tuesday, May 30, 2017 10:31 AM

To: Pénkavova

Subject: RE: fakturace

Dobry den,

v pfiloze zasildam objednavku na vyménu ptipojky tlakové vody.
JelikoZ je tato objednavka nad ¢astku 50.000,- K¢ prosim o potvrzeni odpovédi na tento e-mail - postaci "s objednavkou
souhlasime v plném znéni".

Objedndvka bude nasledné zaddna do Registru smluv.

V pfipadé dotazll mé nevahejte kontaktovat.

S pozdravem a pranim hezkého zbytku dne

Eva Myskova
Technicko-provozni oddéleni

Rozvojové projekty Praha, a. s.
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