 
From: karlovmendelu@email.cz <karlovmendelu@email.cz> 
Sent: Tuesday, January 31, 2023 11:09 AM
To: Latrach Věra <latrach.vera@oa-opava.cz>
Subject: Re: objednávka ubytování a stravování - Penzion a chata Mendelu, Karlov pod Pradědem 35, 793 36 Malá Mořávka, IČ: 62156489
 
Dobrý den, 

cena souhlasí, potvrzuji Vaší objednávku. Faktura se udělá po odbydlení podle skutečnosti.
S pozdravem
Paráková 
---------- Původní zpráva ----------
Od: Latrach Věra <latrach.vera@oa-opava.cz>
Datum: 31.01.2023 08:19:31
Předmět: objednávka ubytování a stravování - Penzion a chata Mendelu, Karlov pod Pradědem 35, 793 36 Malá Mořávka, IČ: 62156489
 
Dobrý den, právě teď jsem se dozvěděla, že bude o 3 žáky více.
 
Upřesnění konečné ceny:
 
(26 žáků x 4 dny x Kč 850,00 plná penze včetně ubytování) + 26 žáků x Kč 120,00 oběd = Kč 91 520,00
 
(3 učitelé x 4 dny x Kč 850,00 plná penze včetně ubytování) + 3 učitelé x Kč 120,00 oběd = Kč 10 560,00
 
CENA CELKEM ČINÍ KČ 102 080,00 VČETNĚ DPH.
 
 
 
PROSÍM O POTVRZENÍ PŘIJETÍ OBJEDNÁVKY.
 
[bookmark: _GoBack]Na faktuře pak prosím rozepište zvlášť vyúčtování za učitele a zvlášť za žáky.
 
Děkuji za vyřízení.
 
Věra Latrach
 správce rozpočtu
 Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická,
 Opava, příspěvková organizace                 
 Hany Kvapilové 20
 746 01  OPAVA                                             
 
From: karlovmendelu@email.cz <karlovmendelu@email.cz>


Sent: Monday, January 30, 2023 10:30 AM

To: Latrach Věra <latrach.vera@oa-opava.cz>

Subject: Re: objednávka ubytování a stravování - Penzion a chata Mendelu, Karlov pod Pradědem 35, 793 36 Malá Mořávka, IČ: 62156489

Dobrý den, 



potvrzujeme Vám vaší objednávku.

S pozdravem

Paráková 
 

