Vážený pane Gavendo, 

děkujeme za Vaši objednávku. 

Objednávku zadávám do výroby s úpravou, že stěna, která se bude otvírat, bude rozdělena na dvoukřídlé dveře, dle telefonické domluvy. 
Cena zůstává stejná, jako bylo potvrzeno v emailu níže. 

Jakmile bude vitrína hotová, budu Vás kontaktovat ohledně domluvy montáže. 

V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne
Kateřina Kloučková

Bláha ús, s.r.o.
Vraný 119
273 73 Vraný
IČ: 279 40 195
DIČ:CZ27940195
Tel.: 312 592 074, 721 544 931

From: Mgr. Lukáš Gavenda - Kulturní zařízení Kadaň [xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Friday, January 6, 2023 12:05 PM
To: 'Dílna' <dilna@regal.cz>
Cc: 'Monika Froňková - Kulturní zařízení Kadaň' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; 'Petr Liebscher - Městské muzeum v Kadani' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Objednávka vitríny pro Městské muzeum v Kadani

Vážená paní Kloučková,
na základě naší e-mailové i telefonické komunikace objednávám níže specifikovanou vitrínu s tou úpravou, že by se otevíraná stěna vitríny otevírala jako dvoukřídlé dveře. Podle konzultace s Vaším kolegou a s Vámi to cenu neovlivňuje.

Ozvěte se mi, prosím, až budete mít vitrínu hotovou, abychom se dohodli na termínu jejího předání a podrobnějších podmínkách instalace. Vitrína bude umístěna v 1. patře Františkánského kláštera v Kadani (adresa: Jana Švermy 474, Kadaň).

S poděkováním za pomoc a pochopení a s pozdravem
Lukáš Gavenda,
historik, kurátor
(tel. xxxxxxxxxxxx)


From: Dílna <dilna@regal.cz> 
Sent: Friday, January 6, 2023 10:07 AM
To: 'Mgr. Lukáš Gavenda - Kulturní zařízení Kadaň' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Cc: 'Monika Froňková - Kulturní zařízení Kadaň' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; 'Petr Liebscher - Městské muzeum v Kadani' <xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: RE: Poptávka vitrín - muzeum Kadaň


Vážený pane Gavendo, 

Co se týče poptávané vitríny, tak při zachování níže uvedených specifik, cena zůstává stejná, tj. 102 548,- Kč včetně DPH. 

1 ks velkoprostorová vitrína o rozměrech:  
š. 1200 x hl. 1200 x v. 2000 mm
1. sklo kalené, bezpečnostní tl. 8 mm
1. snadná manipulace, montáž i demontáž
1. prachotěsnost vitríny
1. zamykání v dolním a horním eloxovaném rámečku přední stěny, která se otevírá v celé své ploše
1. vrchní LED osvětlení přes difuzér se stmívačem 
1. sokl výšky cca 500 mm v šedé barvě

Uvedená cena je včetně dopravy a montáže v Kadani. 
V případě zaslání objednávky do konce ledna jsme schopni zaručit dodání do konce března letošního roku. 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat. 

Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne
Kateřina Kloučková

Bláha ús, s.r.o.
Vraný 119
273 73 Vraný
IČ: 279 40 195
DIČ:CZ27940195
Tel.: 312 592 074, 721 544 931

From: Mgr. Lukáš Gavenda - Kulturní zařízení Kadaň [xxxxxxxxxxxxxxxxxxx] 
Sent: Friday, January 6, 2023 9:21 AM
To: 'Dílna' <dilna@regal.cz>
Cc: 'Monika Froňková - Kulturní zařízení Kadaň' <xxxxxxxxxxxxxxxx>; 'Petr Liebscher - Městské muzeum v Kadani' <xxxxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: FW: Poptávka vitrín - muzeum Kadaň

Vážená paní Kloučková,
V loňském roce jsem poptával tři vitríny, které bychom postupně chtěli objednat (realizace jedné z nich proběhla k naší velké spokojenosti v posledním čtvrtletí loňského roku). Dříve, než závazně a formálně objednáme další vitrínu, bych se rád se zeptal, zda platí kalkulace, kterou jste mi poslala vloni v září (vizte v příloze, poslední položka: velkoprostorová vitrína, základna 1200 x 1200 mm, v. 2000 mm za 102 548 Kč včetně DPH) za dodržení konzultované specifikace vitríny, kterou pro stručnost již neopakuji, ale je uvedena i ve Vámi poskytnuté kalkulaci. Vitrínu bychom potřebovali dodat do konce března t. r.

S poděkováním za odpověď a s pěkným pozdravem

Lukáš Gavenda
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