Sommerova Alena

Predmét: FW: Oprava objednavky ¢. 2171708833

From: sales@accela.eu [mailto:sales@accela.eu]
Sent: Wednesday, May 24, 2017 9:23 AM

To: Sommerova Alena

Cc: Blahakova Ivona

Subject: RE: Oprava objednavky ¢. 2171708833

Dobry den,

produkt jsme zménili v naSem internim systému a stejné tak v objednavce na Multiplicom.
Predpokladana cena produktl cini 181 230,00 K¢ bez DPH.

Dékuji a preji pékny den,
Dagmar Ko €i

E-mail: sales@accela.eu

accela s.r.o.
Sluzeb 4

108 00 Prague 10
Czech Republic

Tel.: +420 255 700 886
Fax: +420 272 700 882
www.accela.eu

The best value in Q
flow cytometry

DISCOVER NOVOCYTE 3 I}) ACCELA

From: Sommerova Alena [mailto:Sommerova.Alena@fnbrno.cz]
Sent: Wednesday, May 24, 2017 8:19 AM

To: sales@accela.eu

Cc: Blahakova Ivona

Subject: Oprava objednavky ¢. 2171708833

Dobry den,

na zdkladé dnesniho telefonniho hovoru Vam zasildm vyse uvedenou opravenou objednavku.
Zména provedena u polozky €. 2.
Pfedem dékuji za kladné vytizeni a preji ptijemny den.

Alena Sommerova
Nemocnicni Iékdrna - LCH
Jihlavska 20, 625 00 Brno
Tel: 532 232 154



Informace od ESET Endpoint Antivirus, verze detekcniho jadra 15466 (20170524)

Tuto zpravu proveril ESET Endpoint Antivirus.

http://www.eset.cz




