From: Rabel Ales Ing. <Ales.Rabel@kunst.cz>
Sent: Friday, December 2, 2022 6:17 AM

To: Mgr. Pavel Volkl

Subject: 4166, COV PFerov, Potvrzeni objednavky

4166, COV Prerov, Potvrzeni objednavky

V ptiloze zasildam potvrzeni objednavky,

O prubéhu zakazky vas budeme informovat,
Dékuji

S pozdravem
Ing. AleS Rabel

obchodni manazer
KUNST, spol. s r.o.

From: Mgr. Pavel Volkl

Sent: Thursday, December 1, 2022 1:55 PM
To: 'Mikusek Pavel'

Subject: RE: COV PFerov

Dobry den, pane Mikusku,
pfiloZzenu zasildm objedndvku na vymeénu armatur na nasi kotelné.

Vzhledem k tomu, Ze plnéni zaslané objednavky prekracuje ¢astku 50 tis. K¢ bez DPH, jsme povinni
objednavku zverejnit v registru smluv.

Prosim tedy o akceptaci nasi objednavky souhlasnou odpovédi na tento email.

Dékuji a preji hezky den!

S pozdravem

Mgr. Pavel Volkl

vedouci oblasti COV Prerov
Vodovody a kanalizace Prerov, a.s.



