
From: Rabel Aleš Ing. <Ales.Rabel@kunst.cz>  
Sent: Friday, December 2, 2022 6:17 AM 
To: Mgr. Pavel Volkl  
Subject: 4166, ČOV Přerov, Potvrzení objednávky 
 
4166, ČOV Přerov, Potvrzení objednávky 
 
V příloze zasílám potvrzení objednávky, 
 
O průběhu zakázky vás budeme informovat, 
 
Děkuji 
 
S pozdravem 

Ing. Aleš Rabel 
obchodní manažer 
KUNST, spol. s r.o. 

 
 
From: Mgr. Pavel Völkl  
Sent: Thursday, December 1, 2022 1:55 PM 
To: 'Mikušek Pavel'  
Subject: RE: ČOV Přerov 
 
Dobrý den, pane Mikušku,  
přiloženu zasílám objednávku na výměnu armatur na naší kotelně.  
 
Vzhledem k tomu, že plnění zaslané objednávky překračuje částku 50 tis. Kč bez DPH, jsme povinni 
objednávku zveřejnit v registru smluv.  
Prosím tedy o akceptaci naší objednávky souhlasnou odpovědí na tento email. 
 
Děkuji a přeji hezký den!  
 
S pozdravem 
 
Mgr. Pavel Völkl 
vedoucí oblasti ČOV Přerov 
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s. 
 


