From: info.praha@pfd.agel.cz <info.praha@pfd.agel.cz>
Sent: Tuesday, December 6, 2022 2:19 PM
To: ……………………………..
Subject: RE: [EXT] objednávka č. 220348 na KS
 
Dobrý den,
 
Vaši objednávku akceptujeme v plném rozsahu s celkovou výší plnění 144 148,- Kč bez DPH.
 
Děkujeme a přeji hezký den
 
 
Fakturant
 
 
Perfect Distribution a.s.
člen skupiny AGEL
areál CTPark Prague Airport
Kněževes 185 • 252 68 Kněževes, Praha západ
 
 
 From: …………..
Sent: Tuesday, December 6, 2022 9:38 AM
To: info.praha@pfd.agel.cz
Cc: 'Hana Guidová' <hana.guidova@pfd.agel.cz>
Subject: [EXT] objednávka č. 220348 na KS
 
 
Dobrý den,
v příloze posílám objednávku 220348 na dodání dezinfekčního materiálu dle uzavřené KS (ID19884879). Dle zákona č. 340/2015 Sb. je naše organizace povinna zveřejňovat dílčí objednávky v registru smluv. Proto žádám  o zaslání potvrzení objednávky včetně cenové kalkulace (stačí celková částka).
Na vystavenou fakturu požadujeme splatnost 30 dnů od data jejího vystavení.
Fakturu zašlete v elektronické podobě na adresu: fakturace@pld.cz nebo v písemné podobě (se zbožím) do odd. MTZ. Zboží prosíme doručit v pracovní dny v době od 6 hod. do 14.00 hod. do skladu MTZ.
Předpokládaná cena bez DPH je 144148 Kč.
 
Děkuji Vám.
 
vedoucí MTZ
 
Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní ul., 334 41 Dobřany
telefon: 377 813 422, 604 806 799
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