od: Mar. Jana Makarius Fuchsova

Komu: jaromir.chlapec@If3.cuni.cz

Predmet: Fwd: RE: faktura videris

Datum: streda 30. listopadu 2022 15:28:28
Prilohy: Souhlas se zvereinenim objednavky.pdf
----- Original Message-----

From: Ullrich Petr

Sent: Wednesday, November 30, 2022 3:21 PM

To: Mgr. Jana Makarius Fuchsova <jana.fuchsova@If3.cuni.cz>
Subject: RE: faktura videris

Dobry den, pani Fuchsova,

v priloze akceptace objednavky.

S pozdravem

Petr Ullrich

Vedouci logistiky

Videris s. 1. 0.

Shiran Tower I Luzna 716/2 1 160 00 Praha 6

T: +420 226 220 866 1 M: +420 777 206 095 1 F: +420 226 220 867
www.videris.cz [1]

Tento e-mail nelze bez dalSiho povazovat za prijeti obchodni
nabidky. Odesilatel timto vyslovne informuje adresata, Ze z
pripadného ukonceni vyjednavani o smlouve v jakékoli fazi, a

to i bez vazného duvodu, nelze vyvozovat zadné pravni
nasledky.

From: Mgr. Jana Makarius Fuchsova <jana.fuchsova@]If3.cuni.cz>
Sent: Wednesday, November 30, 2022 3:04 PM
To: Info <info@videris.cz>

Subject: Fwd: faktura videris


mailto:jana.fuchsova@lf3.cuni.cz
mailto:jaromir.chlapec@lf3.cuni.cz

OBJEDNAVKA

Doklad 0OV207043 - 49

Univerzita Karlova
3. Lékarska fakulta

Ruskd 87
100 00 Praha 10
Ceska republika

1€ 00216208
Typ Vysoka Skola

ODBERATEL - fakturaéni adresa

DI¢ CZ00216208

Cislo objednavky 2070432049

Stredisko COOPERATIO

Zakazka COOPERATIO43 prof. MUDr. Valér DZupa, CSc.
Videris s.r.o.

Luznd 716/2
160 00 Praha 6
Ceska republika

Datum vystaveni 30.11.2022 Cislo jednaci
Smilouva

PoZadujeme:

Termin dodani 30.11.2022

Zpusob dopravy

Zpisob platby

PREVODNIM PRIKAZEM

chirurgické nastroje

Splatnost faktury 14 dnl
Polozka Mnozstvi MJ % DPH Cena bez DPH/MJ DPH/MJ Celkem s DPH
1,00 0,00 78 109,00 0,00 78 109,00

Kontaktni osoba:

MUDr. Zbynek Strandk
Telefon: +420267163673
E-mail: zbynek.stranak1@if3.cuni.cz;

Razitko a podpis

Pfiblizna celkova cena 78 109,00 K¢

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva (tj. objednavka a jeji akceptace) v pfipadé, kdy hodnota pInéni pfesadhne 50 000 K¢ bez DPH, ke své
Ucinnosti vyzaduje uverejnéni v registru smluv podle zédkona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s uvefejnénim v plném znéni souhlasi. Zaslanf
smlouvy do registru smluv zajisti Univerzita Karlova, 3. [ékarska fakulta neprodlené po akceptaci dané objednavky. Akceptaci objednavky, s
uvedenim jejiho isla, potvrd'te na e-mail ekonom®@If3.cuni.cz nebo veda@If3.cuni.cz. Na dariovém dokladu (faktufe) uvadéjte vzdy ¢islo nasi

objednavky.
Historie schvalovani dokladu

Datum a ¢as Koéd stavu Nazev stavu Uzivatel Celé jméno uZivatele
30.11.2022 12:21:18 EVIDOVAN Evidovan 19272247 prof. MUDr. Valér Dzupa CSc.
30.11.2022 12:21:27 SCHVALENPO  Schvaleno piikazcem operace 19272247 prof. MUDr. Valér DZupa CSc.
30.11.2022 13:08:13 SCHVALENSR  Schvaleno spravcem rozpottu 95411661 Katefina Sojkova
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Moc prosim obratem poSlete zpet s dolozkou, Ze souhlasite se
zverejnenim.

Dekuji, s pozdravem
J.M.Fuchsova

ocni klinika FNKV

Predmet: faktura videris
Datum: 2022-11-30 15:02
Odesilatel: STRANAK Zbynek MUDr.Ph.D. <zbynek.stranak@fnkv.cz>
Adresat: "jana.fuchsova@If3.cuni.cz" <jana.fuchsova@If3.cuni.cz>
S pozdravem,

Zbynek Stranak

[17 http://www.videris.cz
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