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Objednavatel: Dodavatel:
ČR - Ministerstvo zdravotnictví Excello s.r.o.
Odbor IT a elektronizace zdravotnictví Rybná 716/24
Palackého náměstí 375/4 110 00 Praha 1 - Staré Město

128 01 Praha 2 IČ: 27444899

Tel:                
IČO: 00024341
Bankovní spojení: 000000-0002528001/0710 tel.:                 

IBAN: CZ43 0710 0000 0000 0252 8001 email:              

Na základě Vaší nabídky ze dne 8. 11. 2022 objednáváme u vás službu Antispamové a
antivirové ochrany VIRUSFREE pro filtraci příchozí a odchozí pošty.

Celková cena objednávky 132 000,00 Kč bez DPH, 159 720,00 Kč s DPH.

Termín realizace: od 1. prosince 2022.

Objednal:                    

Podpis:                           
                                

       Dne
               
                 
              

Schválil: Ing. Martin Zeman

Podpis, razítko: Ing.
Martin

Dne: Zeman

Digitálně
podepsa! Ing,
Martin Zeman
Datum: 202111.15
16:24-48 -OVOO'

Fakturu zašlete na adresu ministerstva, uveďte číslo objednávky a jméno objednatele. Na fakturu
uvádějte minimální termín splatnosti do 30 kalendářních dnů od jejího vystavení.
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-----Original Message-----
From:                     <                   @excello.cz>
Sent: Tuesday, November 8, 2022 2:43 PM
To:                      <               @mzcr.cz>
Subject: Re: Virusfree na další období

Dobrý den,

při objednávce na 6 měsíců vychází cena 132 000 Kč bez DPH.

                                                                                  

Prosím o zaslání objednávky.

Děkuji,

s přáním hezkého dne,

                   

Excello s.r.o.
Rybná 716/24, Praha 1
E:                   @excello.cz
T:                 
W:http://www.excello.cz
W:http://www.virusfree.cz

Twittter:https://twitter.com/Virusfreecz
LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/excello-s.r.o./

Dne 02.11.2022 v 14:33                      napsal(a):
> Dobrý den, děkuji za upozornění.
>
> Prosím pošlete nám nabídku na další období (6 měsíců) na základě, které připravíme novou objednávku.
>
> Děkuji za spolupráci
> S pozdravem
>
>
>                    
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