
From: @ecp-cz.cz]  
Sent: Monday, November 7, 2022 2:25 PM 
To: @nemsl.cz> 
Subject: RE: Objednávka 
 
Dobrý den, 
 
 
Vaši objednávku ze dne 7 .11.2022  akceptujeme v plném rozsahu  50642,58       Kč bez DPH. 
Akceptuje: Gilead Sciences s.r.o. Pujmanové 1753/10a, 140 00 Praha 4 Nusle. 
 
Dodáme 8.11.2022 
 
Hezký den  

 
 
 
 
 
From: @nemsl.cz>  
Sent: Monday, November 7, 2022 2:31 PM 
To: @ecp-cz.cz> 
Subject: Objednávka 
 
Dobrý den 
 
Do nemocniční lékárny Slaný bychom potřebovali objednat 6 balení Veklury. 
 
 
Děkuji . 
Nemocniční lékárna Slaný 
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