
Od: Pavlína Malá
Komu: Jaromír Chlapec
Předmět: IMEDEX_akceptace objednávky č. 2070352025
Datum: pondělí 21. listopadu 2022 15:46:43
Přílohy: image001.png

Přeposílám a zdravím.

Pavlína

---------- Forwarded message ---------
Od: Daniel Kolář <daniel@imedex.cz>
Date: po 21. 11. 2022 v 15:27
Subject: RE: ÚPMD_prosba o akceptaci objednávky č. 2070352025
To: pavlina.mala@upmd.cz <pavlina.mala@upmd.cz>
Cc: Richard Uhlíř <richard@imedex.cz>

Vážená paní magistro,

tímto dne 21.11.2022 potvrzujeme přijetí objednávky 2070352025 s celkovou hodnotou 99
540,00 Kč bez DPH

Zboží bude doručeno do 5 pracovních dnů.

 

Děkuji a přeji Vám hezký den.

S pozdravem

 

Daniel Kolář | technical support 

IMEDEX s.r.o. | Kladská 1092/1a | 500 03 Hradec Králové 
M: +420 737 516 221 | T: +420 495 260 286
E: daniel@imedex.cz | Skype: kolar.daniel 

www.imedex.cz | Facebook
 

 

From: Richard Uhlíř <richard@imedex.cz> 
Sent: Monday, November 21, 2022 3:19 PM
To: Daniel Kolář <daniel@imedex.cz>
Subject: Fwd: ÚPMD_prosba o akceptaci objednávky č. 2070352025
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Odesláno z iPhonu

Začátek přeposílané zprávy:

Od: Pavlína Malá <pavlina.mala@upmd.cz>
Datum: 16. listopadu 2022 14:19:14 SEČ
Komu: Richard Uhlíř <richard@imedex.cz>
Předmět: ÚPMD_prosba o akceptaci objednávky č. 2070352025

﻿

Vážený pane Uhlíři,

 

v příloze si dovoluji zaslat ředitelem ÚPMD schválenou objednávku č.
2070352025.

 

Pro úplnost zasílám v příloze i Vaši nabídku č. NV22172.

 

Požádala bych Vás o zaslání akceptace této objednávky, aby mohla být
uveřejněna v registru smluv.

Stačí napsat na objednávku, že ji akceptujete. Razítko, podpis a poslat mně
zpět.

Předám to na 3. LF. Jakmile budu mít informaci, že je to v registru smluv,
budu Vás informovat a Vás bychom požádali o vystavení faktury.

Na fakturu prosím uveďte: "Bude hrazeno z programu Cooperatio 207035".

Fakturu prosím zašlete na mou e-mailovou adresu, aby se "nezatoulala". 

 

Je potřeba vše zprocesovat do  konce listopadu.

 

Děkujeme Vám za spolupráci.

 

S pozdravem

Mgr. Pavlína Malá

asistentka zástupce ředitele

Ústav pro péči o matku a dítě
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Podolské nábřeží 157

147 00 Praha 4 - Podolí 

T:  +420 296 511 864

M:  +420 603 431 358

 


