
l.

Objednávka č. 4093010146

H Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Ze dne 16.11.2022

 

Odběratel-fakturační adresa Dodavatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně WESTech CZ s.r.o.

Rektorát Keltičkova 1231/31

nám. T. G. Masaryka 5555 710 00 Ostrava

760 01 Zlín Česká republika

IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

 Bankovní spojení:

IČ: 02396718 DIČ: C202396718

 

Číslo účtu: /

Vyřizuje Referent Technicko—provozního odboru

Zboží dodejte na adresu: Telefon _

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně E—ma'l Info—ÍDOGDUtb-CZ

Rektorát Fax

nám. T. G. Masaryka 5555 E-mail pro el.zasílání faktur: fakturace©utb.cz

760 O1 Zlín

Termín dodání Měsíc 12.2022

Dle cenové nabídky č. 1022029816 ze dne 4.11.2022.

Měna objednávky: CZK

 

 

 

Text Množství Jedn.cena Celk.vč.DPH

Apple iPhone 14 Pro 256 1,00 JV 252.457,00 252.457,00

GB

4 ks Space Black

3 ks Silver

Celková hodnota objednávky: 252.457,00

Schvaluje: Podpis: 

bimcmizz Tomáše Bali vc Zlíně

Technickoeprovomí odbor, Rektorát

nám, If} Mgaw’yka 5555. 760 01 am

n"; 7083355. 2min ("270883525 n,
\.lf

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

 

Na faktuře a dodacím listu uvádějte:

— přesnou celou naši fakturační adresu

— číslo objednávky
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Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

nám. T. G. Masaryka 5555

760 01 Zlín

 



 
---------- Forwarded message ---------

Od:—©M>
Date: pá 18. 11.202211:24

Subject: Re: UTB Objednávka: Apple iPhone 14 Pro 256 GB

To:_<info-t 0 a utb.cz>

Cc: fakturace@utb.cz <fakturace@utb.cz> 

Dobré ráno,

Vami zaslanou objednavku č. 4093010146 akceptujeme.

Níže zasílám proformu faktury k uhrazení. Jakmile bude zboží skladem, spojím se s Vámi

uvedenou kontaktní osobou.

S pozdravem

Apple Product Professional

iStores |:| Apple Premium Reseller



WZlaté Jablko Zlin

"@istoressz

www.istores.cz

 

 

16. 11. 2022 v 9:31,—<1nf0—tpo@utb.cz>:

fakturace@utb.cz


