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Polášková Pavlína

Od: Martin Čiháček <martin.cihacek@medisyner.cz>
Odesláno: 18. května 2017 14:47
Komu: Polášková Pavlína
Předmět: RE: Dotaz k dodanému zboží z obj.č. 2171811228 - fa č. 2017-00208
Podepsáno: martin.cihacek@medisyner.cz

Dobrý den paní Polášková, 

 

Celková cena objednávky 2171811228 je 100.890,44 Kč bez DPH. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Martin Čiháček 
Jednatel společnosti 

 

MediSyner s.r.o. 

Lisabonská 799/8 

190 00 Praha 9 

 

Tel.: +420 731 922 411 

Fax.: +420 564 109 898 

 

e-mail: martin.cihacek@medisyner.cz 

www.medisyner.cz 
 

           

 

 

 

 

 

From: Polášková Pavlína [mailto:Polaskova.Pavlina@fnbrno.cz]  
Sent: Thursday, May 18, 2017 8:20 AM 
To: 'Martin Čiháček' 
Subject: RE: Dotaz k dodanému zboží z obj.č. 2171811228 - fa č. 2017-00208 
 

Dobrý den, 

 

Děkuji za info a prosím o doplnění ceny bez DPH za všechno zboží z naší objednávky 2171811228. 

 

Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne 

 

 

Pavlína Polášková 
dokumentátorka 

 

FN Brno 

Nemocniční lékárna - Zdravotnický materiál Jihlavská 20, 625 00  Brno 

Tel.: +(420) 532 23 2156 
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From: Martin Čiháček [mailto:martin.cihacek@medisyner.cz]  
Sent: Monday, May 15, 2017 11:06 AM 
To: Polášková Pavlína 
Subject: RE: Dotaz k dodanému zboží z obj.č. 2171811228 - fa č. 2017-00208 
 

Dobrý den paní Polášková, 

 

Vámi uváděný doklad je jako druhý k dané objednávce. Ještě je tam doklad fa 201700200, na kterém je dodáno 

chybějících 5 kusů. 

 

Příjemný den 

 

Ing. Martin Čiháček 
Jednatel společnosti 

 

MediSyner s.r.o. 

Lisabonská 799/8 

190 00 Praha 9 

 

Tel.: +420 731 922 411 

Fax.: +420 564 109 898 

 

e-mail: martin.cihacek@medisyner.cz 

www.medisyner.cz 
 

           

 

 

 

 

 

From: Polášková Pavlína [mailto:Polaskova.Pavlina@fnbrno.cz]  
Sent: Monday, May 15, 2017 10:37 AM 
To: 'martin.cihacek@medisyner.cz' 
Subject: Dotaz k dodanému zboží z obj.č. 2171811228 - fa č. 2017-00208 
 

Dobrý den, 

 

dostala se mi k vyřízení faktura s číslem 2017-00208, kde jsem si všimla, že fakturujete za 15 ks MS400140 přičemž 

objednané množství uvádíte na průvodním listě také 15 ks. Na naší obj.č. 2171811228 jsme ale objednávali zboží 

MS400140 v počtu 20ks. Budete zbývajících 5 ks ještě dodávat? 

 

Děkuji, s pozdravem a přáním hezkého dne 

 

Pavlína Polášková 
dokumentátorka 

 

FN Brno 

Nemocniční lékárna - Zdravotnický materiál Jihlavská 20, 625 00  Brno 

Tel.: +(420) 532 23 2156 

 

 


