
Zbyšek Ví

Fwd: Objednávka - Juwital
1 zpráva

Iveta Bočková < 10. listopadu 2022 16:16
Komu: Zbyšek Vít 

---------- Forwarded message ---------
Od: Iveta Bočková
Date: čt 10. 11. 2022 v 16:09
Subject: Objednávka - Juwital
To: Tereza Tintěrová 

Dobrý den,

Rádi bychom u Vás po telefonickém upřesnění obsahu balíčku objednali:

   76 x Balíček vitamínových prostředků v ceně á 1453,- Kč za balíček pro 76 zaměstnanců Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1 v
celkové hodnotě 110 428,- Kč.

Fakturu prosím vystavit na odběratele:

Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1

Adresa: Na Smetance 505/1, 120 00 Praha 2

IČ. 47611928

Do faktury prosím uvést text: Společný nákup vitamínových prostředků zaměstnancům Základní školy a mateřské školy, Praha 2, Na Smetance 1.

Děkuji za spolupráci

S pozdravem Iveta Bočková

--
Mgr. Iveta Bočková, zástupce ředitele, speciální pedagog

Základní škola a mateřská škola, Praha 2, Na Smetance 1
Na Smetance 505/1,120 00 Praha 2


