
 
 
From: objednavky@bridge-online.cz [mailto:objednavky@bridge-online.cz]  
Sent: Monday, August 29, 2022 10:27 AM 
To: Riedlová Eva <RIEDLOVA@GJS.cz> 
Subject: RE: Předběžná objednávka 
 
Dobrý den, 
 
Děkujeme za Vaši předběžnou objednávku!  
 
Potvrzuji: 
385 ks BRIDGE   2022/23    +  10 ks  učitelská sada zdarma 
175 ks GATE       2022/23    +  8 ks  učitelská sada zdarma 
112 ks READY    2022/23    +  8 ks  učitelská sada zdarma 
 
CELKOVÁ CENA na školní rok (září 2022 – červen 2023)  
221 760,- 
 
Způsob úhrady:  
b) na fakturu/IČO (pouze pokud potřebujete daňový doklad!)  faktura Vám přijde POUZE 
elektronicky na Váš  či Vámi uvedený e-mail během listopadu 2022. 
Prosíme neplaťte objednávku PŘED obdržením faktury!  
Pokud potřebujete vystavit fakturu dříve prosím napište na tento email. 
Děkujeme. 
 
Expedice: 12.9 2022 číslo 1 (září) 
 
Děkuji, 
S přáním krásného dne, 
Veronika Zdvihalová 
 

 
 
+420 241 443 003 | www.bridge-online.cz | www.bridgebooks.cz 
Náchodská 124/222, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice 
Fakturační údaje: Bridge Publishing House, Mostecká 273/21, 118 00, Praha 1, IČO: 242 224 11, DIČ: CZ 242 224 11 

 
From: Riedlová Eva <RIEDLOVA@GJS.cz>  
Sent: Monday, August 29, 2022 9:28 AM 
To: 'objednavky@bridge-online.cz' <objednavky@bridge-online.cz> 
Subject: Předběžná objednávka 
 
Dobrý den, 
 
Předběžně objednávám předplatné časopisů pro naše studenty: 
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Bridge   385ks 
Gate      175ks 
Ready   112ks 
 
Přesné počty předplatného pošlu během září. 
 
Děkuji. 
 
Eva Riedlová 
Gymnázium Jakuba Škody 
Komenského 29 
75011 Přerov 
 


