Pavel Dvorak

Od: Jaroslav Martinek

Odeslano: stfeda 2. listopadu 2022 10:09
Komu: Pavel Dvorak

Pfedmét: Fw: Prodlouzeni licence AVG

Od: Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek@ssuar.cz>
Odeslano: stieda 7. zafi 2022 9:12

Komu: Pavel Jarolimek <pavel.jarolimek@avast.com>
Pfedmét: Re: ProdlouzZeni licence AVG

Dobry den, pane Jarolimku,

objedndvame variantu na 3 roky.

s pfanim hezkého dne

Bc. Jaroslav Martinek
spravce sité, ucitel

Stfedni Skola a vy$si odbornd Skola uméleckd a femesina
Novy Zlichov 1063/1, 150 00 Praha 5

odloucené pracovisté Na Vysluni 6, 100 00 Praha 10 Strasnice
ICO: 14891263

DAT: 8szx9iq

WWW.Ssuar.cz

mobil: 725 570 559
email: jaroslav.martinek@ssuar.cz

Od: Pavel Jarolimek <pavel.jarolimek@avast.com>
Odeslano: Utery 6. zafi 2022 16:06

Komu: Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek@ssuar.cz>
Pfedmét: FW: ProdlouZeni licence AVG

Dobry den, pane Martinku,

dékuji Vam za telefonat a e-mail. Nize posilam nabidku prodlouzeni licenci AVG Antivirus Business Edition, které
pouzivate. V predeslém roce doslo k razantnimu zdrazeni licenci AVG, ale snazil jsem se pro Vas vytvorit co nejlepsi
mozné podminky. V cené jsou zahrnuty segmentové slevy, slevy pro obnovu a dodate¢na obchodni sleva, tak,
abychom se pfibliZili co nejvice cené, kterou jste platili v minulosti.



. Pocet Vase celkova cena CZK
Produkt Obdobi licenci bez DPH
AVG Antivirus Business Edition 2 roky 300 80,394.00 CZK
AVG Antivirus Business Edition 3 roky 300 91,944.00 CZK

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Véfim, ze pro Vas nabidka bude zajimava. Poprosim o informaci, abych mohl zadat objednavku do systému. Fakturaci
vyfesime jak jsme se dohodli. Zaridim fakturaci od ceského subjektu a véetné DPH, aby to pro Vas bylo bez problémd.

V pfipadé dotazli jsem pIné k dispozici na nize uvedenych kontaktech.

Dékuji a s pozdravem
Pavel J.

Pavel Jarolimek
Territory Success Manager

+420 724 250 470

pavel.jarolimek@avast.com

avast.com

Zeptejte se mé na ochranu mobilnich zarizeni ZDARMA!

Protecting digital freedom for everyone.

£) Avast Business

From: czbusiness@avast.com <czbusiness@avast.com> On Behalf Of Jaroslav Martinek
Sent: Tuesday, September 6, 2022 2:29 PM

To: czbusiness@avast.com

Subject: Fw: ProdlouZeni licence AVG

Dobry den,

dle disclaimeru pana Kvacka se obracim na obecnou adresu czbusiness@avast.com a prosim o informaci, s kym
mohu probirat podminky prodlouZeni licence antiviru pro nasi Skolu.

dékuji a preji prijemny den,
J. Martinek

0Od: Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek@ssuar.cz>
Odeslano: Utery 6. zari 2022 14:24

Komu: kvacek@avast.com <kvacek@avast.com>
Predmét: Fw: Prodlouzeni licence AVG

Dobry den,

mohu Vas pozddat o predani relevantnimu ¢lovéku?



(zjistil jsem, Ze telefonni Cislo z podpisu pana Marysky neexistuje, predpokladam tedy, Ze jiz neni dostupny)

dékuji moc,
J.Martinek

0Od: Jaroslav Martinek

Odesldno: stieda 31. srpna 2022 16:18

Komu: Maryska Vojtéch <vojtech.maryska@avast.com>
Pfedmét: ProdlouZeni licence AVG

Dobry den pane Marysko,

mohu s Vami fesit cenovou nabidku na prodlouZeni nize diskutované licence 300 x AVG Antivirus Business
Edition pro nasi $kolu?

dékuiji a preji hezky den

Bc. Jaroslav Martinek
spravce sité, ucitel

Stredni skola a vyssi odborna sSkola umélecka a femesina
Novy Zlichov 1063/1, 150 00 Praha 5

odloucené pracovisté Na Vysluni 6, 100 00 Praha 10 Strasnice
ICO: 14891263

DAT: 8szx9iq

WWW.ssuar.cz

mobil: 725 570 559
email: jaroslav.martinek@ssuar.cz

From: Maryska, Vojtéch [mailto:vojtech.maryska@avast.com]
Sent: Thursday, February 18, 2021 11:36 AM

To: Jaroslav Martinek

Cc: pavel.dvorak@ssuar.cz

Subject: Re: FW: Rozsifeni licence AVG

Dobry den, pane Martinku,
dekuji za Vasi zpravu!

Potvrzuji, ze béhem prechodné doby bude fungovat Vas piivodni licencni kli¢ a zafizeni tedy budou
chranéna. Moje ptedstava je, Ze bych rad nechal ptivodni licen¢ni kli¢ deaktivovat do konce srpna 2021, mél
byste tedy asi ptil roku na migraci. Kdyby to nebyl realisticky plan, prosim o Vas odhad, do kdy si myslite,
ze budete moci prevést vSechna zatizeni do nové konzole pod novy licen¢ni kli¢, ur¢ité se domluvime.
Dékuji!



Vasi objednavku jsem piedal koleglim z upit s.r.0. k dokonceni, pfedpokladam, ze nejpozdéji v pondeli
22.2. by se Vam mé¢li ozvat s fakturou a licen¢nim klicem pro 300 x AVG Antivirus Business Edition s
platnosti do 18.9.2022. Bude potieba platnost licence upravit ru¢né, proto mize zpracovani trvat déle, nez
obvykle.

Dékuji Vam za Vasi objednavku, kdyby doslo k jakymkoliv komplikacim, ozvéte se mi, prosim!
S pozdravem a pfanim pekného dne,

Vojtéch Maryska

Partner Account Manager

+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Thu, Feb 18, 2021 at 11:01 AM Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek@ssuar.cz> wrote:
Dobry den pane Marysko,

pokud tedy po dobu prechodu neprestane fungovat ochrana na pocitacich se stavajici licenci, objednavame novou
licenci pro 300 x AVG Antivirus Business Edition s platnosti do 18.9.2022 v cené 24,840.00 K¢ bez DPH / 30,056.40 K¢
véetné DPH 21 %.

dékuji za vstficnost a ochotu,
Jaroslav Martinek

From: Maryska, Vojtéch [mailto:vojtech.maryska@avast.com]
Sent: Wednesday, February 17, 2021 4:56 PM

To: Jaroslav Martinek

Cc: pavel.dvorak@ssuar.cz

Subject: Re: FW: Rozsifeni licence AVG

Dobry vecer,
nase vedeni schvalilo cenové podminky vystaveni nového licen¢niho klice, jak jsem Vam psal nize.

Z nasi strany jsme tedy pfipraveni piistoupit k realizaci objednavky - prosim napiSte mi, az si budete prat
zvyseni poctu licenci objednat.

V piipadé jakychkoliv otdzek jsem Vam samoziejmée k dispozici!
S pozdravem,
Vojtéch Maryska
Partner Account Manager
+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Wed, Feb 17,2021 at 11:21 AM Maryska, Vojtéch <vojtech.maryska@avast.com> wrote:
Dobry den, pane Martinku,

dekuji za Vasi zpravu! Mate pravdu, zména licen¢niho klice by v této situaci zptisobila vice komplikaci, nez
se muze na prvni pohled zdat.

S kolegou jsme vymysleli feSeni - radi bychom Vam vystavili novou licenci pro 300 x AVG Antivirus
Business Edition s platnosti do 18.9.2022 za nabidnutou cenu a pfitom Vam nechali docasné aktivovany
také pivodni licen¢ni klic.



Jakmile byste mi dal védét, ze se Vam podatilo pievést vSechna zafizeni do nové konzole pod novy licenéni
kli¢, pavodni licencni kli¢ bychom zneplatnili. Na pfevedeni zatizeni pod novy licen¢ni kli¢ bychom Vam
nechali dostatek Casu, kdybyste to stihl tfeba béhem letnich prazdnin, bylo by to skvélé.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o nestandardni feseni, jeSté cekdm na schvéleni dodatecné slevy, abychom se
dostali k nabidnuté cen¢ 24,840.00 K¢ bez DPH / 30,056.40 K¢ véetné DPH 21 %. Jakmile naSe vedeni
potvrdi souhlas s dodate¢nou slevou, ozval bych se Vam - potom by uz realizaci tohoto navrhu nestalo nic v
ceste.

Doufam, Ze takové fesSeni je pro Vas pfijatelné, v ptipad¢ jakychkoliv otazek se mi, prosim, ozvéte. Nejlépe
m¢ zastihnete na mobilu 770 119 998.

Pteji Vam hezky den!

S pozdravem,
Vojtéch Maryska
Partner Account Manager
+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Tue, Feb 16, 2021 at 11:43 AM Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek(@ssuar.cz> wrote:
Dobry den pane Marysko,

situaci jsme s vasi podporou probrali a skutecné jsme jako technicky nejlépe vyhovujici variantu spravy vyhodnotili
Cloud Management Console.
Na zkousku jsme s naSim stavajicim klicem konzoli ,,naplnili“ nékolika nasimi stroji a vyzkouseli ji v provozu.

Radi bychom si tedy jesté vyjasnili situaci po vystaveni nového licenéniho klice a prechodu na néj.

Chapu, Ze ,stroje v konzoli“ jednoduse prevedeme. Znamena to ale, Ze zbyvajici pocitace, které v tom okamziku
nebudou pfevedeny pod centrdlni sprdvu, budou nechrdnéné? A bude nutné je honem obéhnout a do vzdalené
spravy zaradit? To je totiz technicky neproveditelné — pocitace maji studenti i ucitelé doma a slouzi k zajisténi
distanéniho vyucovani.

Stejné tak mi pfipada pro nds neproveditelny postup, Ze bychom nejprve zaradili vSechny stroje do konzole — na to
nam nepostacuji stavajici licence.

dékuji za vyjasnéni a preji hezky den,
Jaroslav Martinek

From: Maryska, Vojtéch [mailto:vojtech.maryska@avast.com]
Sent: Wednesday, January 13, 2021 1:16 PM

To: Jaroslav Martinek

Cc: pavel.dvorak@ssuar.cz

Subject: Re: FW: Rozsifeni licence AVG

Dobry den, pane Martinku,
dekuji za Vasi zpravu!

Nejlepsi bude, kdybyste mohl zavolat koleglim z technické podpory na telefon +420 538 890 037 a
domluvit s nimi dalsi postup.



Bude stacit, kdyz kolegtim feknete, Ze mate zajem o vzdalenou spravu AVG, kolegové uz Vam teknou, jaké
mate moznosti a v ptipad¢ potieby Vam s nasazenim vzdalené spravy pomohou.

Ptedpokladam, ze Vam navrhnou AVG Business Cloud Management Console, ke které si ucet muzete
vytvofit zde: http://console.avg.com/

Je k dispozici také on premise varianta, instalacni soubor najdete zde: https://www.avg.com/en-
ww/installation-files-prd-on-premise - doporucujeme vSak Cloudové feseni.

Kdyby se cokoliv nedatilo dojednat s kolegy z technické podpory, ozvéte se mi, prosim. Prosim Vas také o
kratkou zpravu, az zprovoznite vzdalenou spravu a budete si prat navysit pocet licenci.

S pozdravem a ptanim hezkého dne,
Vojtéch Maryska
Partner Account Manager
+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Wed, Jan 13, 2021 at 10:10 AM Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek(@ssuar.cz> wrote:
Dobry den pane Marysko,

radi bychom $li navrZzenou cestou navyseni poctu pti zachovani stavajiciho data platnosti do 18.9.2022 za 24.840,-
bez DPH.

Prosim tedy o informace, jak zprovoznit centrdlni sprdvu AVG, abychom si udélali predstavu o technické realizaci a
pfipravili se na zménu lic.klice.

dékuiji,
Jaroslav Martinek

From: Maryska, Vojtéch [mailto:vojtech.maryska@avast.com]
Sent: Friday, January 8, 2021 2:19 PM

To: jaroslav.martinek@ssuar.cz

Cc: pavel.dvorak@ssuar.cz

Subject: Re: FW: Rozsifeni licence AVG

Dobry den, pane Martinku,

nabizim Vam ve spolupraci s partnerskou spolecnosti upit s.r.0. navySeni poctu licenci ze 160 na 300 x
AVG Antivirus Business Edition pii zachovani stavajiciho data platnosti do 18.9.2022:

za 24,840.00 K¢ bez DPH / 30,056.40 K¢ véetn€ DPH 21 %.

Prosim pozor: V disledku navyseni poctu licenci se ndm zméni licen¢ni klic.

Jestli pouzivate centralni spravu AVG, bude stacit, kdyz v nastaveni konzole AVG zadate novy licen¢ni kli¢
a predplatné se aktualizuje na vSech koncovych stanicich.

Jestli konzoli AVG zatim nepouzivate, rad Vam zprosttedkuji kontakt s nasimi techniky, ktefi Vam
pomtizou s prechodem na centralni spravu v konzoli AVG, abyste nemuseli zadavat novy licen¢ni kli¢ na
vSech pocitacich.

Kdyby pro Vas takové zmény nepiipadaly v ivahu, rdd Vam co nejdiive poslu cenovou nabidku separatni
licence pro 140 x AVG Antivirus Business Edition na 1, 2 a 3 roky. Nevyhodou by v tomto piipad¢ bylo, ze
byste mél 2 licencni klice s riznymi daty expirace.



Spolecnost upit s.r.o. do cenové nabidky zapojuji z diivodu, Ze v ramci Avastu umime fakturovat pouze z
irského IC s 0 % DPH na zakladé evropského natizeni o reverse charge, coz je vétSinou pro Skoly

vvvvvv

spolecnost upit s.r.0., jinak se pro Vas jako zékaznika nic neméni.

Pteji Vam hezky vikend!
S pozdravem,
Vojtéch Maryska
Partner Account Manager
+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Fri, Jan §, 2021 at 11:25 AM Maryska, Vojtéch <vojtech.maryska@avast.com> wrote:
Dobry den, pane Martinku,

kolega Jakub Kvacek mi pieposlal Vasi poptavku po cenové nabidce, protoze jsem v Avastu pievzal
podporu koncovych zédkaznikd.

Jesté cekam na schvaleni dodate¢né slevy, cenovou nabidku Vam poslu co nejdiive to bude mozné.
Vyuzili byste ve Vasi Skole také AVG Patch Management - centralni spravu oprav Windows i softwaru

jinych vyrobcii?
Vice informaci o Patch Managementu najdete zde: https://www.avg.com/cs-cz/patch-management

V piipadé zajmu Vam rad poslu bezplatnou licenci na 30 dnd, abyste mohl Patch Management otestovat.

Pteji Vam hezky den!
S pozdravem,
Vojtéch Maryska
Partner Account Manager
+420 228 887 869 | vojtech.maryska@avast.com | www.avast.com

On Wed, Jan 6, 2021 at 3:41 PM Jakub Kvacek <jakub.kvacek@avast.com> wrote:

Od: Jaroslav Martinek <jaroslav.martinek(@ssuar.cz>
Odeslano: stieda 6. ledna 2021 14:53

Komu: kvacek@avast.com

Kopie: pavel.dvorak@ssuar.cz

Predmét: RozsSifeni licence AVG

Dobry den,

v navaznosti na Vasi komunikaci s kolegou Dvotdkem ze zati 2019 o prodlouzeni licence 160 Anti-virus
Business Edition s EDU slevou bych Vas chtél pozadat o néasledujici:

Bylo by mozné rozsiftit pocet licenci na 300 a sjednotit je se stavajicimi licencemi pod soucasny aktivacni
kli¢?

Pokud ano, prosim o cenovou nabidku.

dekuji



s pranim hezkého dne

Be. Jaroslav Martinek
spravce sité

Stiedni Skola a vys$si odborna Skola umélecka a femeslna
Novy Zlichov 1063/1, 150 00 Praha 5

odloucené pracovisté¢ Na Vysluni 6, 100 00 Praha 10 StraSnice
ICO: 14891263

DAT: 8szx9iq

WWW.ssuar.cz

mobil: 725 570 559
email: jaroslav.martinek(@ssuar.cz

Tento e-mail byl zkontrolovéan na viry antivirovym softwarem AVG.
WWW.avg.cz



