

Ano, děkujeme.

H.Botková


Dne 06.10.2022 v 10:22 Němečková Zuzana napsal(a):
> Dobrý den,
> potvrzuji objednávku pracovních sešitů v celkové hodnotě 90 586,- Kč.
>
> Fakturujte prosím na:
>
> Základní škola, Uherské Hradiště, Sportovní 777, p.o.
> Sportovní 777
> 686 01 Uherské Hradiště
> IČO: 70435651
>
> Děkuji a přeji příjemný den.
>
> Zuzana Němečková
>
> 572 551 206
> kancelář školy
>
> -----Original Message-----
> From: prodejna Uherské <uherske@albra.cz>
> Sent: Thursday, October 6, 2022 9:43 AM
> To: Němečková Zuzana <nemeckova@zsuhsportovni.cz>
> Subject: angličtiny
>
> Dobrý den, paní Němečková,
>
> posíláme objednávku. Žádáme o potvrzení přijetí mailu a určení, že můžeme fakturovat.
>
> Děkujeme.
>
> Hana Botková
> --
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