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OBJEBNAVI(A C. 0542/ 2017/KH/O

1

|

zajiétEni oblerstveni pro cca 800 osob k zajiéténi 8 oblastnich kol brannd soutiZe porsdané Krajskjm vojenskym velitelstvim

|

[Povinnost zaplatit cenu je splnéna d

Odbératel [Dodavatel

1¢: 70890692  DIC{ (CZ70890692 & 46567020 DI (N

Moravskoslezsky kraj _ Petr Sapik

28. fiina 2771/117 Sokolovské 1189/15

: 70218  Ostrava ' 70800  Ostrava
Vyfizuje: Topiafova Jana Ing. VyFizuje:
Telefon: 595 622 213 Telefon:
Odbgr: ; KH-2 ]
f

Objednavime u Vés: E

Ostrava pro Zaky zakladnich Skol avskoslezského kraje "WOLFRAM 2017" ve dnech 16.5.2017 v Opavé, 18.5.2017
ve Frydku-Mistku, 23.5.2017 v Novém Jic¢ing, 25.5.2017 v Bruritdle, 13.6.2017 v Ceském Té&in&, 15.6.2017 v Trindi, 20.6.2017

v Ostravé a 22.6.2017 v Koprivnid, a‘jv maximalni vysi 80.000,~ K& v&. DPH, _
Iry budou vystaveny na zikladé dilich pindni za masic kvéten 2017 a erven 2017.

Fakmrovéno bude dle skuteénost, fa

Kontakin osoba:

Bc. Irena Pohludkova ';
Krajské vojenské velitelstvi Ostrava |
NadraZni 119,0702 00 Ostrava 2 i
Telefon: 973 487 727 :

|
Datum pozadovaného spinénf:  16.05.2017 - 22.06.2017
PHilohy: ' '

{uPozORNENT: Odbératel uplatni institu zvléétm?m zplisobu zajiéténi dané dle § 109a zakona o DPH a hodnotu pinéni edpovidajici

dani z pfidané hodnoty uvedené na fakture uhradi v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle objedndvky piimo na osobnf
depozitni (éet dodavatele vedeny u m:qtne pfislusného spravce dané v piipadé, Ze:

a) dodavatel bude ke dni uskutednéni zdanitelného pinéni zvefejnén v aplikaci ,Registr pldtcl DPH" jako nespo&eh!lvy pidtce, nebo

b) dodavatel bude ke dni uskuteﬁ‘léni anitelného pindni v insolvendnim Fizeni.

Odbératel nenese odpovédnost za pripadné pendle a jiné postihy vyméfené &i stanovené spraveem dané dodavateli v souvislosti s
potencidiné pozdni Ghradou DPH, tj. 3&@ splatnost] této dané. _

Uhrada faktury se provadi 14. kalendaii den od data doruéeni faktury.
odepsani pfisiusné Eastky z O¢tu objednatele.
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MAX. CENA CELKEM (v&. DPH) | - 80 000,00 K&

-

- |Podrobnosti platby: Datum:

Na acet
Cislo vydajového (¢tu MSK :  27-1650676349/0800 P

Ing. Tomas Kotyza
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Bernatsky Pavel

Od: Topiafovia Jana

Odesléno: 15, kvétfé 2017 22:11

Komu: : Petr Sapik

Kopie: - . Objednavky

Predmet. : # Zaslani podepsaneé objednavky ¢, 0542/2017/KH/O

-------- Original Message -------—-

From: Petr Sapik < gp}kPetr@seg@am cz>
Date: po, 15. kvé 2017 22:06

To: Topiatova Jana <jana.topiaroy va@msk.cz>
Subject: Re: Zaslani podepsané ol?Jedmivky &. 0542/2017/KH/O

Dobry den,
pfijeti objednavky pOtVI'ZI.lj]
- Sapik -

---------- 'Pi‘ivodrﬁ e-mail ----------
Od: Topiafova Jana <jana.topiarova@msk.cz>

Komu: sapikpetr@seznam.cz <sa‘)1kpctr@seznam cz>

" Datum: 15. 5. 2017 14:04:56 t B
Predmét: Zaslani podepsané ebjedm’wky &. 0542/2017/KH/O

Dobry den pane Sapiku,

v pnloze zasilam podepsanou naskenovanou objednavku ¢, 0542/2017/KH/O a pl“OSIHJ o
* potvrzeni pfijeti na mﬁj e-mail.

: E :
Obijednévka je G&inn4 a platna teprve po obdrZeni Vaseho e-mailu, Ze jste objednavku ptijal a
poté zvefejnénim v registru objednavek.

: B -

: Zvefe]ném v registru objeﬂnavek provede kolega na ‘odboru kancel feditele krajského
- Ufadu. "

Abystc mohl mit vydaje od 16.5.2017, prosim o poﬁrrzeni, %e jste objednavku pfijal, nejlépe
dnes

i
i

Dé&kuji za pochopeni a pteji krasny den
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Jana Topiai‘ové.'

Ing. Jana Topiafova
referent krizového Fizeni

odbor kancelar hejtmana k_réje
D s

"Krajsky Grad Moravskoslezského kraje
28. fijna 117
702 18 Ostrava

telefon: 595 622 213

-

e-mail: jana.topiarova@msk.cz

www.msk.cz

Krajsky Gfad Moravskoslezského kraje mé zavedeny a certifikovany systém environmentalniho fizeni a auditu EMAS.,
Zvate, prosim, zda je nutno tuto zprivu wytisknout! Setfeme nale Zivotni prostiedi!
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