od: VELAZ, s. r. 0.

Komu:

Predmet: RE: Objednavka

Datum: Gtery 11. rijna 2022 11:18:32
Prilohy: image001.png

FAKTURA - DANOVY DOKLAD cislo - FV2220739.pdf

Dobry den panf_

v priloze zasildme fakturu k této objedndvce.

S pratelskym pozdravem/Best regards

VELAZ, s. r. o.

ﬁ/eloz

mob: 731156 552
web: www.velaz.cz

From:m [mailtoF@lfl.cuni.cz]
Sent: Wednesday, July 13, 2022 Z:

To: info@velaz.cz
Subject: FW: Objednavka

Dobry den,
Prosim o zaslani potvrzeni k této objedndvce.

S diky

Grantové oddeleni
Univerzita Karlova
1. lékarska fakulta
Katerinska 32

121 08 Praha 2
Tel.: 224964264

I\/Iailz-@lfl.cuni.cz

rrom: I

Sent: Friday, June 24, 2022 12:27 PM


mailto:info@velaz.cz
file:////c/www.velaz.cz





FAKTURA - DANOVY DOKLAD Cislo : FV2220739
Dodavatel : Evidencni ¢islo dokladu: FVv2220739
ﬁ\/e |z VELAZ s.r.o.
Dédinska 893/29
Ceské republika Odbératel : 21
16100 Praha 6
Cislo hospodarstvi: CZ11760500 Univerzita Karlova, 1. LF.,
IC : 25691970 DJC: CZ225691970 centrum pro experimentalni biomodely
Fv’enéini ustav CSOB U nemocnice 5
Cislo uctu : 158595569/0300
IBAN CZ11 0300 0000 0001 5859 5569 128 01 Praha 2
Objednavka €. 2221310378/ 067
Dodaci list €. IC : 00216208 DIC: (CZ00216208
Zakazka ¢. 00607
Datum vystaveni 11.10.2022
Dat.usk.zd.plnéni 11.10.2022
Datum splatnosti 24.10.2022
Forma uhrady Pfevodnim pfikazem
Konst. symbol

Zapis v OR u MS v Praze, oddil C, vlozka 61636

Oznaceni dodavky Cena Mnozstvi MJ DPH % Zé&klad DPH
DODACI LIST (PREDAVACI PROTOKOL) &. 0657, DUZP : 19.08.20220bjednavka ¢&. 2221310378/ 067
Univerzita Karlova, 1. LF., centrum pro experimentalni biomodely
Podestylka SAFE Select Fine, 108 pytlt 33,00 1080 ks 21,0 35 640,00
MezisoucCet 35 640,00
Zaklad DPH Zaklad+DPH
DPH 21 % 35640,00 7484,40 43124,40
DODACI LIST (PREDAVACI PROTOKOL) &. 0828, DUZP : 11.10.20220bjednavka ¢&. 2221310378/ 067
Univerzita Karlova, 1. LF., centrum pro experimentalni biomodely
Podestylka SAFE Select Fine, 108 pytlt 33,00 1080 ks 21,0 35 640,00
Mezisoucet 35 640,00
Zaklad DPH Zaklad+DPH
DPH 21 % 35640,00 7484,40 43124,40
zaklad dané dan celkem s dani —
bez dané 0,00 0,00 0,00
snizena sazba dané 0,00 0,00 0,00
zakladni sazba dané 71 280,00 14 968,80 86 248,80
Vystavil : Pavlina Dandova Celkem : 86 248,80 K¢
VELAZ,s.r. 0. . ¥
Velaz pegiigea 85372, 161 00 Zaokrouhleni 0,00 K&
Praha 6 - yng
1C: 25691970 €225691970
T e s REZHtko a podpis Celkem k dhradé : 86 248,80 K¢
Kontaktni adresa : VELAZ, s.r.o., Dédinska 893/29, 161 00 Praha 6, +420 731d1 56 552
. e
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To: Velaz, s. r. 0. <info@velaz.cz>
Subject: RE: Objedndvka

Dobry den,
Omlouvam se za zmatky.
Slucovala jsem dve objedndvky do jedné. Upravila jsem.

S pozdravem

Grantové oddeleni
Univerzita Karlova
1. lékarska fakulta
Katerinska 32

121 08 Praha 2
Tel.: 224964264

I\/Iail:-@lfl.cuni.cz

From: Velaz, s. r. 0. <info@velaz.cz>
Sent: Friday, June 24, 2022 10:07 AM

To: I . c..c.>

Subject: RE: Objednavka

Dobry den,

bohuZel této objedndvce moc herozumim - v textu je uvedeno Ze objedndvdte 3 palety
podestylky (108 pytlu), ale
mhozstvi je na 6 palet.

S pratelskym pozdravem/Best regards

VELAZ, s. r. o.

ﬁ/eloz

mob: 731156 552
web: vel



mailto:info@velaz.cz
file:////c/www.velaz.cz

Sent: Friday, June 24, :

To: info@velaz.cz
Subject: Objednavka

Vazeni,
V priloze zasilam objednavku.

Objednatel informuje adresata navrhu, Ze je subjektem dle ust. § 2 odst. 1 pism. e) z.c.
340/2015 Sh., o registru smluv, v platném zneni, (dale jen zakon a RS), a na smlouvy jim
uzavirané se vztahuje povinnost uverejneni prostrednictvim RS nejpozdeji do 30 dnu ode dne
uzavreni smlouvy. Nejdrive uverejnenim v RS nabyva smlouva lcinnosti. Smlouva neuverejnena
ani do 3 mesicu ode dne, kdy byla uzavrena, je zrusena od pocatku. Podrobnosti k RS jsou
zverejneny na http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx

Vzhledem k vy$e uvedenému prosim o zaslani PISEMNEHO potvrzeni objednavky.

S pozdravem

Grantové oddeleni
Univerzita Karlova
1. lékarska fakulta
Katerinska 32

121 08 Praha 2
Tel.: 224964264

Mail: matejkov@I|fl.cuni.cz

Tato zprava byla zkontrolovana na viry programem Avast Antivirus.
""" Www.avast.com
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