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Dobrý den paní 
 
 v příloze zasíláme fakturu k této objednávce.
 
 
 
S přátelským pozdravem/Best regards
 

VELAZ, s. r. o.
 

 
mob:   731 156 552
web:    www.velaz.cz
 
From:  [mailto: @lf1.cuni.cz] 
Sent: Wednesday, July 13, 2022 2:31 PM
To: info@velaz.cz
Subject: FW: Objednávka
 
Dobrý den,
 
Prosím o zaslání potvrzení k této objednávce.
 
S díky
 

Grantové oddělení
Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 224964264
Mail: @lf1.cuni.cz

________________________________
Odesílatel uvádí, že pokud je tato zpráva součástí právního jednání závazkového, zejména obchodního charakteru a není v textu
zprávy výslovně uvedeno jinak, je tato zpráva pouhou informací. S odvoláním na příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále odesílatel sděluje, že jej obsah této zprávy v žádném směru nezavazuje a že zejména nemá v úmyslu touto zprávou
uzavřít smlouvu, přijmout nabídku ani potvrdit uzavření smlouvy. Tato zpráva není jednáním o smlouvě a nezakládá předsmluvní
odpovědnost odesílatele. Obsahuje-li tato zpráva nebo některá z jejích příloh osobní údaje, dbejte při jejich dalším zpracování
(zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

 

From:  
Sent: Friday, June 24, 2022 12:27 PM

mailto:info@velaz.cz
file:////c/www.velaz.cz







FV2220739FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD číslo :


2221310378/ 067


IČ  : DIČ :
Peněžní ústav


Objednávka  č.
Dodací list č.


Konst. symbol
Forma úhrady


Zakázka   č.


Datum vystavení
Dat.usk.zd.plnění
Datum splatnosti


Číslo účtu :


Univerzita Karlova, 1. LF.,
centrum pro experimentální biomodely
U nemocnice 5
128 01  Praha 2


00216208 CZ00216208IČ  : DIČ :


Odběratel :


VELAZ, s. r. o.
Dědinská 893/29
Česká republika
16100  Praha 6


Dodavatel :


25691970 CZ25691970


24.10.2022
11.10.2022
11.10.2022


00607


Převodním příkazem


ČSOB
158595569/0300


Zápis v OR u MS v Praze, oddíl C, vložka 61636


21


číslo hospodářství: CZ11760500


IBAN CZ11 0300 0000 0001 5859 5569


Evidenční číslo dokladu: FV2220739


Označení dodávky Cena Množství MJ DPH % Základ DPH


DODACÍ LIST (PŘEDÁVACÍ PROTOKOL) č. 0657, DUZP : 19.08.2022Objednávka  č. 2221310378/ 067
Univerzita Karlova, 1. LF., centrum pro experimentální biomodely
      Podestýlka SAFE Select Fine, 108 pytlů 33,00 1 080 ks 21,0 35 640,00
        Mezisoučet 35 640,00


                                   Základ         DPH  Základ+DPH
           DPH 21 %              35640,00     7484,40    43124,40


DODACÍ LIST (PŘEDÁVACÍ PROTOKOL) č. 0828, DUZP : 11.10.2022Objednávka  č. 2221310378/ 067
Univerzita Karlova, 1. LF., centrum pro experimentální biomodely
      Podestýlka SAFE Select Fine, 108 pytlů 33,00 1 080 ks 21,0 35 640,00
        Mezisoučet 35 640,00


                                   Základ         DPH  Základ+DPH
           DPH 21 %              35640,00     7484,40    43124,40


základ daně
 bez daně
 snížená sazba daně
 základní sazba daně


daň celkem s daní


0,00
71 280,00


0,00
14 968,80


0,00 0,00
0,00


86 248,80


0,00


Strana 1


Pavlína Dandová 86 248,80
0,00


86 248,80Celkem k úhradě :


Celkem :Vystavil :


Razítko a podpis


Zaokrouhlení


Kontaktní adresa : VELAZ, s.r.o., Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6, +420 731 156 552


Zpracováno ekonomickým informačním systémem


Kč


Kč
Kč







To: Velaz, s. r. o. <info@velaz.cz>
Subject: RE: Objednávka
 
Dobrý den,
 
Omlouvám se za zmatky.
 
Slučovala jsem dvě objednávky do jedné. Upravila jsem.
 
S pozdravem
 
 

Grantové oddělení
Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 224964264
Mail: @lf1.cuni.cz

________________________________
Odesílatel uvádí, že pokud je tato zpráva součástí právního jednání závazkového, zejména obchodního charakteru a není v textu
zprávy výslovně uvedeno jinak, je tato zpráva pouhou informací. S odvoláním na příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále odesílatel sděluje, že jej obsah této zprávy v žádném směru nezavazuje a že zejména nemá v úmyslu touto zprávou
uzavřít smlouvu, přijmout nabídku ani potvrdit uzavření smlouvy. Tato zpráva není jednáním o smlouvě a nezakládá předsmluvní
odpovědnost odesílatele. Obsahuje-li tato zpráva nebo některá z jejích příloh osobní údaje, dbejte při jejich dalším zpracování
(zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

 

From: Velaz, s. r. o. <info@velaz.cz> 
Sent: Friday, June 24, 2022 10:07 AM
To: lf1.cuni.cz>
Subject: RE: Objednávka
 
Dobrý den,
 
 bohužel této objednávce moc nerozumím – v textu je uvedeno že objednáváte 3 palety
podestýlky (108 pytlů), ale
množství je na 6 palet.
 
 
S přátelským pozdravem/Best regards
 

VELAZ, s. r. o.
 

 
mob:   731 156 552
web:    www.velaz.cz

mailto:info@velaz.cz
file:////c/www.velaz.cz


 
From: @lf1.cuni.cz] 
Sent: Friday, June 24, 2022 9:36 AM
To: info@velaz.cz
Subject: Objednávka
 
Vážení,
 
V příloze zasílám objednávku.
 
Objednatel informuje adresáta návrhu, že je subjektem dle ust. § 2 odst. 1 písm. e)  z.č.
340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, (dále jen zákon a RS), a na smlouvy jím
uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím RS nejpozději do 30 dnů ode dne
uzavření smlouvy. Nejdříve uveřejněním v RS nabývá smlouva účinnosti. Smlouva neuveřejněná
ani do 3 měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, je zrušena od počátku. Podrobnosti k RS jsou
zveřejněny na http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx
 
Vzhledem k výše uvedenému prosím o zaslání PÍSEMNÉHO potvrzení objednávky.
 
S pozdravem
 
 
 

Grantové oddělení
Univerzita Karlova
1. lékařská fakulta
Kateřinská 32
121 08 Praha 2
Tel.: 224964264
Mail: matejkov@lf1.cuni.cz

________________________________
Odesílatel uvádí, že pokud je tato zpráva součástí právního jednání závazkového, zejména obchodního charakteru a není v textu
zprávy výslovně uvedeno jinak, je tato zpráva pouhou informací. S odvoláním na příslušná ustanovení z.č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, dále odesílatel sděluje, že jej obsah této zprávy v žádném směru nezavazuje a že zejména nemá v úmyslu touto zprávou
uzavřít smlouvu, přijmout nabídku ani potvrdit uzavření smlouvy. Tato zpráva není jednáním o smlouvě a nezakládá předsmluvní
odpovědnost odesílatele. Obsahuje-li tato zpráva nebo některá z jejích příloh osobní údaje, dbejte při jejich dalším zpracování
(zejména při archivaci) souladu s pravidly evropského nařízení GDPR.

 
 

Tato zpráva byla zkontrolována na viry programem Avast Antivirus. 
www.avast.com

 

mailto:info@velaz.cz
http://www.mvcr.cz/clanek/registr-smluv.aspx
mailto:matejkov@lf1.cuni.cz
https://www.avast.com/antivirus
https://www.avast.com/antivirus



