
From: Holečková Radka  
Sent: Friday, May 5, 2017 9:47 AM 
To: 'Michaela Beckelova' <michaela.beckelova@brenntag.cz> 
Cc: 'Jirina Trepesova' <jirina.trepesova@brenntag.cz> 
Subject: RE: rámcová obj. č. 4530157688 - čpavková voda  

 
 
 
Dobrý den paní Beckelová,  
 
děkuji za rámcovou objednávku č. 4530157688 ze dne 4. 5. 2017 na odběr čpavkové vody a tímto ji 
akceptuji. 
 
S pozdravem 
 
Radka Holečková 
referentka 
oddělení materiálně-technického zásobování 

 
DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem  
E-mail:   holeckova@diamo.cz 
Telefon:  +420 487 894 228 
Mobil:      +420 725 458 432 
____________________________________________________ 
Sídlo: DIAMO, státní podnik,  Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem  
http://www.diamo.cz 

 
 
From: Michaela Beckelova [mailto:michaela.beckelova@brenntag.cz]  
Sent: Thursday, May 4, 2017 2:06 PM 
To: Holečková Radka <holeckova@diamo.cz> 
Cc: Jirina Trepesova <jirina.trepesova@brenntag.cz> 
Subject: rámcová obj. č. 4530157688 - čpavková voda  

 
Dobrý den paní Holečková,  
 
vytvořili jsme pro Vás následující objednávku a prosíme o její potvrzení. Odběry dle našich odvolávek. 
 
Materiál: voda čpavková 
Kvalita: 25%  
Množství: cca 75 000 kg (3x AC) 
 
Termín nakládky: od 9. 5. do 25. 5. 2017   
 
Cena: 2 002 CZK/t  
  
Splatnost faktury: 14 dní   
Parita: FCA Stráž pod Ralskem 
 

Číslo naší objednávky  4530157688 uveďte prosím na faktuře.   
 
Prosíme o potvrzení termínu vyzvednutí a zaslání avíza společně s atestem (postačuje e - mail). 
V případě potíží s dodávkou nás prosím neprodleně informujte. 
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_________________________________________________________________________________
________________________________________________  
 
Dnem zdanitelného plnění bude den předání zboží odběrateli nebo jeho přepravci. Splatnost faktur 
bude stanovena na 14 dní ode dne zdanitelného plnění.   
V případě prodlení kupujícího s úhradou fakturované částky vzniká prodávajícímu právo účtovat úrok z 
prodlení v zákonné výši.  
Současně je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné 
částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti. 
 
Děkuji za spolupráci. 
 
S pozdravem 
Michaela Beckelová  
Procurement  / Central PM - Acid & Lyes 

 
Brenntag CR s.r.o. 
Mezi Úvozy 1850 
193 00 Praha 9 
Czech Republic 
 
  
 
 
 
 
 
 


