From: AD Centrum <adcentrum@seznam.cz>

Sent: Tuesday, September 27, 2022 1:43 PM

To: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>

Subject: RE: Didaktis - objedndvka na nahradni pInéni

Dobry den pani Holcova,

dekuji a potvrzuji ptijeti objednavky ucebnic a pracovnich sesitt.

Prosim vés az bude zvetejnéno napiSte mi at’ vim, Ze miizeme fakturovat.
Ptedem moc dékuji

S pozdravem Romana Hrehorova

---------- Ptavodni e-mail ----------

Od: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>

Komu: AD Centrum <adcentrum@seznam.cz>

Datum: 27. 9. 2022 12:11:01

Predmét: RE: Didaktis - objednavka na nahradni plnéni

Dobry den pani Hrehorova,

prosim tedy o potvrzeni zavazné objedndvky (s ndhradnim plnénim) na nize uvedené pocty
pracovnich sesitQ:

Dodavatel: Craftwork s.r.o.

Sidlo: Lazaretni 1/7, 615 00 Brno
IC: 26312727

Hodnota obj. s 10 % DPH: do 210 000 K¢
Hodnota obj. bez DPH: do 190 500 K¢

Fakturacni udaje:

Gymnazium Jakuba Skody
Komenského 29, 750 11 Prerov

IC: 00842966

Dékuji za vyfizeni a jsem s pozdravem
Ing. Ivana Holcovad

ekonomka Gymndzia J. Skody, Pferov
tel.: 581 706 715

e-mail: holcova@gjs.cz

From: AD Centrum <adcentrum@seznam.cz>
Sent: Monday, September 26, 2022 11:58 PM
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To: Holcova lvana <holcova@GJS.cz>
Subject: RE: Didaktis - objedndvka na nahradni pInéni

Dobry den, pani Holcova, nize posilam potiebné informace:
Pracovni seSity do matematiky pro VG:

1) 1. dil — Zakladni poznatky — PS — 105 ks

2) 2.dil — Vyrazy, rovnice, nerovnice — PS — 105 ks

3) 3.dil - Planimetrie—PS1a2-116 ks

4) 4. dil — Funkce I - PS — 116 ks

5) 5.dil —Funkce Il — PS—116 ks

6) 6. dil — Stereometrie — PS — 83ks

7) 7A. dil — Analyticka geometrie — PS — 84 ks

8) 8. dil — Kombinatorika, pravdépodobnost, statistika — 115 ks
9) 9. dil — Posloupnosti, fady, finan¢ni matematika — PS — 84 ks

Celkova vyse objednavky s DPH: 131 700K¢ bez 10% DPH: 118 530K¢

Pracovni seSity a ucebnice do ¢eského jazyka VG:

1) Literatura pro 1.roénik SS - Uebnice - 80ks

2)Literatura pro 1:roénik SS - Pracovni sesit - 93Ks

3) Komunikace v ¢eském jazyce pro SS - Uéebnice 90ks

4) Komunikace v ¢eském jazyce pro SS - Pracovni sesit 101Ks

Celkova vyse objednavky s DPH 77 810K¢&, bez 10%DPH 70 029K¢

S pozdravem a pfanim p&kného dne
Romana Hrehorova tel. 731 231 690
---------- Ptavodni e-mail ----------

Od: Holcova Ivana <holcova@GJS.cz>
Komu: AD Centrum <adcentrum@seznam.cz>
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Datum: 26. 9. 2022 7:16:53
Predmét: RE: Didaktis - objednavka na nédhradni plnéni

Dobry den pani Hrehorova,
dékuji Vam za pfiznivou zpravu ©.
Napiste mi jen prosim do e-mailu:
pocet pracovnich sesitd do M a JC,
cenu bez DPH a vcéetné DPH (celkovou),
Jad Vam nasledné poslu zavaznou objednavku, kterou mi potvrdite.

Dékuji Vam za spoluprdci a pteji hezky den

Ing. Ivana Holcovad
ekonomka Gymndzia J. Skody, Pferov

tel.: 581 706 715

e-mail: holcova@gjs.cz

From: AD Centrum <adcentrum@seznam.cz>
Sent: Sunday, September 25, 2022 6:33 PM

To: Holcova lvana <holcova@GJS.cz>

Subject: Didaktis - objednavka na nahradni plnéni

Dobry den, pani Holcova,

jiz jsem od pani Ctvrtni¢kové a Kone&né obdrzela koneéné stavy objednavek pracovnich
seSitl a ucebnic do matematiky a ceského jazyka.

Jako jiz tradi¢né€ bude chtit skola fakturovat s nahradnim plnénim. Nahradni plnéni
uplatiiujeme pies firmu Craftwork.

Prosim vas jaké podklady ode mé¢ budete potiebovat?

V minulych letech jste zvetejovali v registru. Bude to tak i letos? Pokud ano poprosim vas
pak o informaci, zZe je objednavka zvetejnéna, abychom mohli poslat podklady pro vystaveni
faktury.

Predem dékuji za odpoved’ a pieji vam piijemny den

S pozdravem

Romana Hrehorova nakl.Didaktis
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