Na faktuie uvadéijte vzdy Cislo objednavky: 0/0987/2022/B

OBJEDNATEL DODAVATEL
statutarni mésto Ostrava Obchodni firma :  Stavby COMPLET s.r.o.
ProkeSovo namésti 1803/8
72930  Ostrava-Moravska Ostrava Sidlo : Na Janske 1869/56
IC: 00845451 71000  Ostrava
DIC: CZ00845451 (platce DPH)
IC: 25389734 DIC: CZ25389734

PRIJEMCE (zasilaci adresa):

méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky
Premyslovcu 63

70936 Ostrava-Marianske Hory

Bank. spojeni:  Ceska spofitelna, a.s.

Cislo uétu : 20028-1649321399/0800

Objednavame u Vas :
opravu komint - Su$ilova 1 - oprava stavajiciho zdiva- sanace a presparovani, omitnuti, perlinka, $tuk, fasadni barva, oprava kominovych hlav za

cenu max. pfipustnou 187 256,80 K& bez DPH. (DPH 15%). Na fakturu uvadéjte &. objednavky 0/0987/2022/B, text DAN ODVEDE ZAKAZNIK a
kod CZ-CPA 43. Soucasti faktury bude rovnéz original pfedavaciho protokolu potvrzeného bytovou techni¢kou a kopie potvrzené objednavky.

Fakturu nam zaslete véetné pfiloh (dodaci list). Datum splatnosti faktury je stanoveno nejdfive na patnacty den od data doruceni véetné (razitko
podatelny).
Datem splatnosti faktury se rozumi den odepsani pfislusné ¢astky z bankovniho uctu.

Pro akceptaci objednavky zaslete pisemny souhlas na emailovou adresu vyfizujiciho referenta uvedeného nize do 10 dntl ode dne doruceni
objednavky. V pfipadé, Ze dodavatel takto neucini, objednavka zanika. Dodavateli vznika zavazek poskytnout pinéni dle objednavky po uvefejnéni
objednavky v registru smluv. Uverejnéni objednavky v registru smluv objednatel dodavateli pisemné (emailem) oznami.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné pinéni
¢astku bez DPH a uhradu samotné DPH provést pfimo na pfisludny uc¢et daného finan¢niho Uradu dle § 109a zakona o DPH. Zaplacenim ¢astky ve
vy$i dané na ucet spravce dané zhotovitele a zaplacenim ceny bez DPH zhotoviteli je spinén zavazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Lhata pinéni : 30.11.2022

Cena bez DPH : 187 256,80 K&

Cena v¢. DPH : 215 345,32 K¢

Vyfizuje / tel. /email :  Vlosinska Martina, 599459255, vlosinska@marianskehory.cz

V Ostravé dne: 26.08.2022 Ing. Luka$ Lesnak, vedouci odboru bytového

(opravnéna osoba)




From: harastej@scomplet.cz <harastej@scomplet.cz>
Sent: Tuesday, September 20, 2022 3:55 PM

To: Vlosinska Martina <Vlosinska@marianskehory.cz>
Subject: RE: Objednavka 0/0987/2022/B

Dékuji a akceptuji

From: Vlosinska Martina <Vlosinska@marianskehory.cz>
Sent: Tuesday, September 20, 2022 3:23 PM

To: harastej@scomplet.cz

Subject: Objednavka 0/0987/2022/B

Dobry den,
prosim o akceptaci objednavky — oprava komint Susilova 1,
méla jsem dovolenou, mozna jste akceptoval.

Dékuji moc, hezky den,



