Predmét: FW: 281604 SO // Re: FW: 290736.pdf - tuto objednavku budeme zvefejnovat v registru smluv - prosim o
jeji akceptaci.

Datum: Utery 6. zafi 2022 10:13:15

Prilohy: E-mail communication FBS.pdf
290736.pdf

’

Potvrzuji cenovou nabidku a prosim o realizaci objedndvky.

smluv - prosim o jeji akceptaci.

Dobry den,
Prosim o potvrzeni objednavky — viz pozadavek Life Technologies.

S pozdravem

Univerzita Karlova
Lékarska fakulta v Hradci Kralové

I -
Subject: 281604 SO // Re: FW: 290736.pdf - tuto objedndvku budeme zverejnovat v registru
smluv - prosim o jeji akceptaci.

Dobry den,

Dakujeme za Vas e-mail.

V prilohe Vam posielam kommunikaciu ohladom tejto objednavky. Cakame na potvrdenie z Vasej
strany.

Vopred Vam dakujem,

S pozdravom,

Customer Care — Zakaznické Centrum



Subject: Re: FW: 281604 SO // Re: objednavka ¢&. 736
From: czorders@thermofisher.com

Date: 8/12/2022 1:12 PM

To: LalakovaM@lfhk.cuni.cz

Dobry den,

Dakujeme za Vas e-mail.
Lacnejsiu polozku sme bohuzial nenasli, ceny tohto produktu sa bohuzial zvysili viackrat tento rok.

Mozeme Vam ponuknut zlavu uvedenu v prilohe - 7 714,20 K¢ / jeden produkt.

Celkova cena Vasej objednavky v tomto pripade by bola:

Items#
Descl [ SKU UM
FBS, QUALIFIED 10270106 EA

Text LN - Internal Notes

Text LN Cispatch Note/Inwvoice

Order Total. . .
Taxable Amount

@ Tax Rate21.000 %
Freight Charges
INVOICE TOTAL

Vopred Vam dakujem za odpoved.

S pozdravom,

Regina Gérova
Customer Care — Zakaznické Centrum

Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
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www.lifetechnologies.com

Sent 8/10/2022 2:24 PM| Subject: FW: 281604 SO // Re: objednéavka ¢. 736; From: Marcela Lalakova (LalakovaM@Ifhk.cuni.cz); To:
(czorders@thermofisher.com; ); Cc: (hanzlovha@Ifhk.cuni.cz; );

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report using the Report
Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Dobry den,
Vami nabizend cena se vyznamné lisi o ceny, kterou uvadime ve své objedndvce. Prosim o upfesnéni zda se jedna
skute¢né o nami poptavany produkt Kat.¢. 10270-106 Foetal Bovine Serum Origin, 500 ml, v mnoZstvi 10 lahvi.

Dékuji za rychlou odpovéd'
S pfanim krasného dne

Lalakova Marcela
Ustav Iékarské biologie a genetiky
Lékarska fakulta v Hradci Kralové

From: Hanzlova, Hana <hanzlovha@Ifhk.cuni.cz>
Sent: Wednesday, August 10, 2022 12:36 PM

To: Laldkova, Marcela <LalakovaM@Ifhk.cuni.cz>
Subject: FW: 281604 SO // Re: objednavka ¢. 736

Dobry den, pfeposildm k feseni.
H.Hanzlova

From: czorders@thermofisher.com <czorders@thermofisher.com>
Sent: Tuesday, August 9, 2022 4:45 PM

To: Hanzlova, Hana <hanzlovha@Ifhk.cuni.cz>

Cc: Laldkova, Marcela <LalakovaM @Ifhk.cuni.cz>

Subject: 281604 SO // Re: objednavka ¢. 736

Dobry den,

Dekujeme Vam za Vasi objednavku. Chtela bych Vas poprosit o prekontrolovani poctu objednanych produktu a
potvrzeni konecne ceny objednavky:
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I I I I
Items
Descl [ SKU

UM ‘ Quantity
FBS, QUALIFIED 10270106 EA
Text LN - Internal Notes

Text LN Cispatch Note/Tnwoice

Order Total. . .
Taxable Amount

@ Tax Rate21.000 %
Freight Charges
INVOICE TOTAL

Potvrdzujeme Vasu obejdnavku s cislom 290736/22 zo dna 15.07.2022 v hodnote 89 700 CZK.
Poprosim Vas informujte nas ak objednavka bude zverejnena.

Objednavku jsem uz zadala do naseho systemu, jakmile od Vas obdrzime potvrzeni, muzeme ji hned aktivovat.

Dekuji Vam a preji pekny den,

Regina Goérova
Customer Care — Zakaznické Centrum

Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
www.lifetechnologies.com

Sent 7/15/2022 11:19 AM| Subject: objednéavka ¢. 736; From: Hana Hanzlovéa (hanzlovha@Ifhk.cuni.cz); To:
(czorders@lifetech.com; ); Cc: (LalakovaM@Ifhk.cuni.cz; );

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be suspicious, report
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using the Report Phish button in Outlook or send to _SOC@thermofisher.com .

Dobry den,
V pfiloze Vam zasilam objednavku.

Na fakture vzdy uvadéjte ¢islo nasi objednavky.
Pokud zasilate faktury v elektronické podobé, zaslete je prosim pouze na e-mail: podatelna@Ifhk.cuni.cz.

V souladu s § 1963, odst. 1, zdkonem ¢. 89/2012 Sb., Obc¢anského zakoniku pozadujeme splatnost faktur 30 dnd.
Dékujeme.

Ing. Hana Hanzlova

Ekonomické oddéleni

Univerzita Karlova, Lékarskéa fakulta v Hradci Kralové
Simkova 870, 500 03 Hradec Kralové

T: +420 495 816 297

e-mail: _hanzlovha@Ifhk.cuni.cz

Upozornéni :

Neni-li v této zpravé vyslovné uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava nebo jeji pfilohy pouze informativni charakter. Tato zprava ani jeji prilohy v
zadném ohledu Univerzitu Karlovu k nicemu nezavazuji. Text této zpravy nebo jejich priloh neni navrhem na uzavreni smlouvy, ani pfijetim pfipadného
navrhu na uzavieni smlouvy, ani jinym pravnim jednanim sméfujicim k uzavreni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovédnost Univerzity
Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo néktera z jeho priloh osobni Udaje, dbejte pri jeho dalsim zpracovani (zejména pfi archivaci) souladu s pravidly
evropského nafizeni GDPR.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent
a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a
contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-
contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing
(particularly document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on
GDPR.

Upozornéni :

Neni-li v této zpravé vyslovné uvedeno jinak, ma tato e-mailova zprava nebo jeji prilohy pouze informativni charakter. Tato zprava ani jeji pfilohy v zadném
ohledu Univerzitu Karlovu k nicemu nezavazuji. Text této zpravy nebo jejich priloh neni ndvrhem na uzavreni smlouvy, ani pfijetim pfipadného navrhu na
uzavreni smlouvy, ani jinym pravnim jednanim smérujicim k uzavreni jakékoliv smlouvy a nezaklada predsmluvni odpovédnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li
tento e-mail nebo nékterd z jeho priloh osobni Udaje, dbejte pfi jeho daldim zpracovani (zejména pfi archivaci) souladu s pravidly evropského nafizeni GDPR.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and does not represent a
binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be considered as a proposal to conclude a contract,
nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual
liability on the part of Charles University. If this e-mail or any of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly
document management and archival policy) in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.
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OBJEDNAVKA

ODBERATEL

Univerzita Karlova
Lékarska fakulta v Hradci Kralové

zastupuje dékan fakulty
prof. MUDr. Jifi Mandak, Ph.D.

Simkova 870
500 03 Hradec Kralové

DODAVATEL

Life Technologies Czech Republic s.r.o.

V celnici 1031/4
110 00 Praha 1
Ceska republika

Registrace v OR
Méstsky soud v Praze
Oddil/Viozka: C 67849

~ Stav: Aktivni
ODBERATEL - dodaci adresa
Vyukove a vyzkumné centrum UK IC 25761307 DIC CZ25761307 Platce DPH
Hradec Kralové - Gstav biologie P
Zborovska 2089 Bankovni Gcet /
500 03 Hradec Kralové
prevzeti zboZi tel.: 702 152 000
IC 00216208 Cislo objednavky 290736/22
DIC CZ00216208 Datum vystaveni 13.07.2022
Typ Vysoka Skola Datum dodéani od 13.07.2022
ZpUsob platby Prevodem Doprava
Bankovni Gcet Splatnost dn 30
Polozka MnoZstvi MJ %DPH Cena/MJ bez DPH DPH/MJ Celkem s DPH
Kat.€.: 10270-106 Foetal Bovine Serum 10.00 21 7 714.20 1619.98 93 341.82
Origin,
500 ml

Kontaktni osoba Marcela Lalakova
Telefon: +420495816494
E-mail: lalakovam@Ifhk.cuni.cz

Razitko a podpis

Pfiblizn& celkova ¢astka

93 341.82 K¢

Smluvni strany berou na védomi, Ze smlouva (tj. objednavka a jeji akceptace) v pfipadé, kdy hodnota plnéni pfesahne 50 000 K¢& bez DPH,
ke své ucinnosti vyZzaduje uvefejnéni v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb. a s uvefejnénim v plném znéni souhlasi. Zaslani smlouvy
do registru smluv zajisti Univerzita Karlova neprodlené po akceptaci dané objednévky.

Univerzita Karlova je zapsana v Registru vysokych $kol a uskute¢riovanych studijnich programd dle § 87 odst. 1 pism. j bod 2. zakona ¢.
111/1998 Sb., o vysokych $kolach a o zméné a dopInéni nékterych zakond (zakon o vysokych 3kolach), ve znéni pozdéjsich pfedpisd.

Objednavku, s uvedenim jejiho Cisla, potvrdte na e-mail ekonom@Ifhk.cuni.cz . Na faktufe uvadéjte Cislo objednavky.

Cislo objednavky 290736/22

© MUZO Praha s.r.0. - www.muzo.cz
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Thermo Fisher Scientific

Life Technologies Czech Republic s.r.o.
V Celnici 1031/4

11000 Praha, Czech Republic

Tel: (+420) 235-302-459

Fax: (+420) 227-204-750

czorders@thermofisher.com
www.lifetechnologies.com

Sent 9/6/2022 7:23 AM]| Subject: FW: 290736.pdf - tuto objednavku budeme zvefejnovat v registru smluv - prosim o
Jjeji akceptaci.; From: Jaroslava Trnkové (Irnkova®@lfhk.cuni.cz); To: (czorders@lifetech.com; ); Cc: ();

CAUTION: This email originated from outside of Thermo Fisher Scientific. If you believe it to be
suspicious, report using the Report Phish button in Outlook or send to SOC@thermofisher.com.

Dobry den,

Doposud nemam akceptaci pfiloZzené objednavky ¢. 290736/22, bez téchto naleZitosti je
objednavka neucinna.

Prosim o zaslani této akceptace.

Deékuji

S pozdravem

Jaroslava Trnkova

Univerzita Karlova

Lékarska fakulta v Hradci Kralové

From: Trnkova, Jaroslava

Sent: Thursday, September 1, 2022 2:15 PM

To: Life Technologies (czorders@lifetech.com) <czorders@lifetech.com>

Cec: Silbernaglova, Tereza <silbernaglova@lfhk.cuni.cz>

Subject: 290736.pdf - tuto objednavku budeme zveiejnovat v registru smluv - prosim o
jeji akeeptaci.

Dobry den,

V ptiloze Vam zasilam objedndvku. Prosim o zaslani potvrzeni pfijeti.

Toto potvrzeni objednavky zaslete také na kontaktni e-mail odpovédné osoby uvedené
v objednavce.

Na faktute vzdy uvadéjte ¢islo nasi objednavky.

Faktury v elektronické podobé¢ zasilejte na e-mail: podatelna@lthk.cuni.cz .
D¢kujeme.

S pozdravem

Jaroslava Trnkova

Finanéni uc¢tarna
Univerzita Karlova
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Lékaiska fakulta v Hradci Kralové
Simkova 870

500 03 Hradec Kralové

ICO: 002162018

DIC: CZ00216208

Upozornéni :

Neni-li v této zprave vyslovné uvedeno jinak, ma tato e-mailové zpréva nebo jejf prilohy pouze informativni charakter. Tato zprava ani
Jjeji prilohy v Zédném ohledu Univerzitu Karlovu k nic¢emu nezavazuji. Text této zpravy nebo jejich priloh nenf ndvrhem na uzavfeni
smlouvy, ani pfijetim pfipadného névrhu na uzavieni smlouvy, ani jinym pravnim jednanim sméfujicim k uzavienf jakékoliv smlouvy a
nezaklada predsmluvni odpovédnost Univerzity Karlovy. Obsahuje-li tento e-mail nebo nékterd z jeho priloh osobni Udaje, dbejte pfi
jeho dalsim zpracovani (zejména pfi archivaci) souladu s pravidly evropského nafizeni GDPR.

Disclaimer:

If not expressly stated otherwise, this e-mail message (including any attached files) is intended purely for informational purposes and
does not represent a binding agreement on the part of Charles University. The text of this message and its attachments cannot be
considered as a proposal to conclude a contract, nor the acceptance of a proposal to conclude a contract, nor any other legal act
leading to concluding any contract; nor does it create any pre-contractual liability on the part of Charles University. If this e-mail or any
of its attachments contains personal data, please be aware of data processing (particularly document management and archival policy)
in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council on GDPR.





