
MES'I‘SKA CAST PRAHA-LIBUS

Úřad městské části Praha-Libuš .

Libušská 35

142 00 PRAHA 4 _ LIBUŠ

GoodPRO s.r.o.

Dukelská 1247

334 01 Přeštice

L IČ: 64835138 __|

Váš dopis značky/ze dne Naše č.j. Vyřizuje Praha-Libuš

0/292/2022 Stárková/tel.:244021433 30. 6. 2022

Věc: Objednávka ochranných pomůcek pro JSDH Libuš

Objednáváme u Vás dle přiložené nabídky ochranné pomůcky pro JSDH Libuš

- 3x Komplet zásahový třívrstvý FIRESHARK FRB STAR + Nápis "HASIČI PRAHA-LIBUŠ“

16.140,00 Kč bez DPH / ks

- 3x PS II FR7 Jakub - varianta A nehořlavá + Nápis "HASIČI PRAHA-LIBUŠ"

3.140,00 Kč bez DPH / ks

- 3x DEVOLD SAFE komplet nehořlavé antistatické funkční prádlo pro hasiče /dl.ru + dl.spod/

 

 

    

2.600,00 Kč bez DPH / ks

- poštovné 110,00 Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH 65.750,00 Kč

Cena celkem s DPH 79.557,50 Kč

S pozdravem

' ___ "' ';" “ I— | : :"

_ . ___ ' ...v a: v :

starosta C Praha-L @é %

Příloha: Nabídkafirmy GoodPRO s.r.o. , \\< ___,

Upozorňujeme na nutnost dodržení všech nezbytných údajů uváděných na fakturách dle Občanského zákoníku § 435

(Mimo jiné podnikatel zapsaný do obchodního rejstříku musí na obchodní listině uvést údaj o zápise včetně oddílu a

složky. Podnikatel zapsaný v jiném veřejném rejstříku nebo jiné evidenci, uvede údaje o zápise do rejstříku či evidence

včetně přiděleného identifikačního údaje)

Fakturační adresa: Městská část Praha-Libuš, Libušská 35, 14200 Praha 4

Bankovní spojení: ČS Praha č.ú. 2000691349/0800

IČO 00231142 DIČ C200231142 www.pMa—líbuscz

 



 

Mgr. Jiří Koželuh

GoodPRO'í'

GOOdPRO, s.r.o.

Dukelská 1247 CZ 334 01 Přeštice

M: 777 791 417 T: 377 983 459

jiri.kozeluh@goodpro.cz www.goodpro.cz

ale

We’il be there: Hall14, Stand J50

20—25 June 2022 - Hannover Germany

 

From: Velitel SDH Libuš <ve|ite|@sdhlibus.cz>

Sent: Thursday, June 9, 2022 9:40 PM

To: info <info@goodpro.cz>

Subject: Poptávka

Dobrý den, . 2:222. ._"_ „ „w ._,„„'_-. ;"__

Hgsírn o necenění „Zlí—ěžíi... _: . _ . __ _. __ „„ :__j.'-- „_

3x Komplet zášahový třívrstvý FIRESHARK FR3 STAR + Nápis "HASICI PRAHA-LIBUS"

_D_.PH, tj 19 529,40 Kč s DPH ._ __ „

3x PS II FR7 Jakub - varianta A nehořlavá + Nápis "HASICI PRAHA-

LIBUŠ" 3 140,00 3 799,40

3x DEVOLD SAFE komplet nehořlavé antistatické funkční prádlo pro hasiče

/dl.ru+d|.spod/ 2 600,00 3 146,00

Dékuji

S Pozdravem

Stašek Ondřej

velitel JSDH Praha-Libuš



 

Od: Velitel SDH Libuš <ve|itel©sdhlibus.cz>

Odesláno: úterý 28. června 2022 14:12

Komu: Olga Stárková

Předmět: Fwd: GoodPRO nabídka - HASlČl - SDH Libuš

Dobrý den,

prosím o objednání zboží: „ v ŽP. [MO/'.

3x Komplet zásahový třívrstvý FIRESHARK FR3 STAR + Nápis "HASICI PRAHA-LIBUS"

DPH, tj 19 529,40 KČ S DPH v X7)

3x PS II FR7 Jakub - varianta A nehořlavá + Nápis "HASICI PRAHA-

LIBUŠ" 3 14000fo 9%20,’ 3 799,40

3x DEVOLD SAFE komplet nehořlavé antistatické funkční prádlo pro hasiče

/d|.ru+d|.spod/ 2 600,00153 Moo 3 146,00

Ceny za 1ks (komplet)

Poštovné je 110,00 Kč bez DPH Ž ÁáL DPfi-L {5‘ ÁÝO/ „— + 7'7 0/ /

251125ŽQŠÉEŠÉŠGÁŠÍÉŠ/áňžzl „ DPH a a 9,2 4 ,. Lfo + m, to

Stejskal Tomáš: B54/176 K54/176 kw,/„ „ i.,

Prosím zaslat na mail: J_iriLKozeluhýoógoodgroxz a mě v kopii (>) 0/, frčí/% „KW

Děkuji

S pozdravem

Stašek Ondřej

velitel JSDH Praha—Libuš

Tel: 608 311 284

wwwisdhlibus.g§

 

-------- Původní zpráva ----—---

PředmětzGoodPRO nabídka - HASIČI - SDH Libuš

Datum:2022-06-14 13:28

Odesílatel:Jiří Koželuh <Jiri.Kozeiub_r_zgg_o_o_dp_rp._cz>

Adresát:"ve1itel (unsd;hlibus.cz" <velite1(a sdhlibus.cz>

Kopie:Jitka Kreisová <Jitka.Kreis_qva('a ',uoodpro.cz>

 

 

Vážený pane Stašku, ceny jsem doplnil níže,

1 W,!fl /2022,



Míša Kratochvílová
E

Od: Olga Stárková <starkova©praha—libus.cz>

Odesláno: pondělí 18. července 2022 15:16

Komu: Sekretariát

Předmět: Potvrzení objednávky č. 0/292/2022

Přílohy: OP-220718_2022.pdf

Důležitost: Vysoká

Ahoj děvčata,

nevím, která tam je, tak přeposílám oběma.

Přeji hezký den

0.5.

-----Original Message-----

From: GoodPRO ABRA mailtozabra ood ro.cz]

Sent: Monday, July 18, 2022 3:11 PM

To: starkova@graha-Iibus.cz

Subject: Potvrzení objednávky č. 0/292/2022

Vážený zákazníku,

v příloze zasíláme potvrzení Vaší objednávky číslo: 0/292/2022, kterou evidujeme pod naším objednacím číslem:

OP—220718/2022.

Najdete-li v potvrzení nějaké nesrovnalosti, sdělte nám to prosím obratem.

V opačném případě považujeme přijatou objednávku za závaznou.

Děkujeme

obchodní oddělení společnosti GoodPRO, s.r.o.

GoodPRO, s.r.o.

Dukelská 1247, CZ 334 01 Přeštice

T: +420 377 983 459

E: info@goodgro.cz

W: www.goodpro.cz


