
 
From: @helago-cz.cz>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:51 PM 
To: @med.muni.cz> 
Subject: FW: Potvrzení objednávky č. 1198/0071/22 - Simulační centrum Masarykovy univerzity 
 
Dobrý den, 

potvrzuji přijetí objednávky  č. 1198/0071/22 ze dne 9.5.2022 dle zákona o 
registru smluv č. 340/2015 Sb., který je účinný od 1. 7. 2016. 

 – pracovnice odbytu 

 

S pozdravem, 

 
odbyt

Přímá linka: 7 
E-mail: @helago-cz.cz 
 

 

HELAGO-CZ, s.r.o. 
Kladská 1082/67 
500 03 Hradec Králové 3 

 
 

@helago-cz.cz 
Web: http://www.helago-cz.cz 

IČO: 259 63 961 
DIČ: CZ 259 63 961 
Podpořte nás na facebooku: www.facebook.com/helago.cz 

 
From: @med.muni.cz>  
Sent: Tuesday, July 12, 2022 2:15 PM 
To: @helago-cz.cz> 
Cc: @med.muni.cz> 
Subject: FW: Potvrzení objednávky č. 1198/0071/22 - Simulační centrum Masarykovy univerzity 
 

Dobrý den,  

  

dovoluji si Vás touto cestou požádat o potvrzení přijetí objednávky č. 1198/0071/22 
(dostačující je e-mailové potvrzení přijetí objednávky s uvedením pracovní pozice osoby 

http://www.facebook.com/helago.cz


vystavující potvrzení). Tato pravidla nám ukládá zákon o registru smluv č. 340/2015 Sb., 
který je účinný od 1. 7. 2016. 

Po zveřejnění v Registru bych se ozvala s prosbou o opravu faktury.   

Děkuji za spolupráci. S pozdravem a přáním příjemného dne   

 
 

A 
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity 

 
Kamenice 735/5, 625 00  Brno 
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