
---------- Forwarded message ---------

Od: XX (COMPLETE CZ) <servis@completecz.cz>

Date: út 12. 7. 2022 V 8:31

Subject: RE: UTB Objednávka: Oprava Zdroje chladu AERMEC - objekt U17

To: XYl <inf0-tp0@utb.cz>

Cc: XY2 (COMPLETE CZ) <XXXXX.XXXXX@completecz.cz>, XY3 (COMPLETE CZ)

<XXXXX.XXXXX@completecz.cz>

Vážená paníXYl.

Děkujeme za objednávku, kterou přijímáme á vedeme pod číslem P0202320000182. Potvrzenou

objednávku zasíláme v příloze.

Zajistíme potřebné díly k opravě a následně Vás budu informovat o termínu realizace.

Přeji pěkný zbytek dne.

S pozdravem | Best regards

KDO JSME I ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE | KNOW HOWASLUŽBY | PRODUKTY | VYBRANÉ

REFERENCE



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 

Objednávka č. 4093009769 Ze dne 12.07.2022

 

OdběrateI-fakturační adresa Dodavatel

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně COMPLETE CZ, spol. s r.o.

Rektorát Legerova 1853/24

nám. T. G. Masaryka 5555 120 00 Praha

760 O1 Zlín Česká republika

IČ: 70883521 DIČ: CZ70883521

lČ: 26707829 DIC: 0226707829

  Bankovní spojení:
 

Číslo účtu: /

Vyřizuje Referent Technicko-provozního odboru

Zboží dodejte na adresu: Telefon _

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně E-ma” InfO-tF>0@Utb-CZ

Objekt U17 Fax

třída Tomáše Bati 5678 E—mail pro el.zasílání faktur: fakturace@utb.cz

760 01 Zlin

Termín dodání 30.09.2022

Dle cenové nabídky č. 2022 — 20000456 ze dne 18.3.2022.

Měna objednávky: CZK

 

 

Text Množství Jedn.cena Celk.vč.DPH

Oprava zdroje chladu 1,00 JV 140.347,90 140,347,90

AERMEC

výměna nefunkčního ventilátoru zdroje chladu

doplnění chladiva

 

Celková hodnota objednávky: 140.347,90

Schvaluje: Podpis:
 

ozcoMPLETE cz, spol. s r.o..

Datum: 2022.07 12 08.29.24 +0200

Objednávka s hodnotou vyšší než 50.000 Kč bez DPH bude zveřejněna dle zákona č. 340/2015 Sb.

 

Na faktuře a dodacím listu uvádějte: Sídlo: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

- přesnou celou naši fakturační adresu nám_ T, G. Masaryka 5555

- číslo objednávky
760 01 Zlín
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