From: Jifi HoleCek <>

Sent: Monday, July 4, 2022 10:22 AM

To: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Subject: RE: CN: Renovace podlahy uéebna ¢.414 hlavni budovy $koly SPS Strojnickd Vsetin.

Dobry den,
na zakladé Vasi cenové nabidky ze dne 30. 6. 2022 ¢islo SK22022 — Renovace podlah v ucebné cislo
414 objednavame realizaci predmétnych praci:
- Strieni stavaijici krytiny, pfiprava podkladu, nivelace
- Pokladka nové podlahové krytiny, lepeni, Gprava schodistovych hran, fabiony po obvodu
mistnosti

Specifikace provadénych praci — viz nabidka
Vzor nové podlahové krytiny — viz nabidka

Termin realizace: 15. 7. 2022 — 13. 8. 2022

Misto realizace, fakturac¢ni adresa:
Stredni primyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776

755 01 Vsetin

ICO: 00843407

DIC: CZ00843407

Cena realizace: celkova cena 197 933 K¢, dodavatel neni platce DPH. Cena je konecna, véetné vSech
souvisejicich nakladd.

S pozdravem

Ing. Jifi Holecek
zastupce reditele Skoly pro oblast provozné ekonomickou

Stredni priimyslova skola strojnicka Vsetin
Pod Strani 1776
755 01 Vsetin

Telefon: 571 428 910, 571 428 914

From: stanislav kliment <stani.kliment@seznam.cz>

Sent: Friday, July 1, 2022 7:22 PM

To: Jiti Holecek <jholecek@spssvsetin.cz>

Subject: Fwd: CN: Renovace podlahy u¢ebna €.414 hlavni budovy $koly SPS Strojnickd Vsetin.

Dobry den pane Holecek,
zasilam Vam cenovy navrh na renovaci podlahy v u¢ebné ¢.414 hlavni budovy skoly.
S pozdravem

Stanislav Kliment - podlahy

Stanislav Kliment
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