
From: Eshop - Koberce BRENO <
Sent: Wednesday, June 29, 2022 11:45 AM 
To: Butlerova Mirka <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049 
 
Dobrý den,  
   
v příloze Vám zasílám zálohovou fakturu. Po zaplacení a naskladnění bude Vaše objednávka 
zpracovaná.  
Koberec RE-TWEED 32 400 ab v délce 30bm Vám tedy rozdělíme na 3ks – 13bm, 8,50bm, 8,50bm + 
PVC SILVERTEX Zala 127L 300 v délce 6,00bm.  
   
S pozdravem  
   
Monika Hrbková  
E-shop BRENO  
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - Postrizin  
Teplicka 501  
250 70 Odolena Voda  

   
From: Butlerova Mirka <
Sent: Wednesday, June 29, 2022 11:01 AM 
To: Eshop - Koberce BRENO <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049  
   
Hezký den paní Hrbková,  
   
děkuji za informaci. Raději počkáme na naskladnění nových rolí, aby řezy odpovídaly našim 
požadavkům. Každopádně zálohovou fakturu mi klidně pošlete už teď, ono to u nás stejně trvá trošku 
déle, než je možno ji uhradit (musí projít kolečkem podpisů).  
   
Děkuji a přeji pěkný den  
   
Miroslava Butlerová, obchodní referent  
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Lidická 1863/16, 602 00  Brno  

   
   
From: Eshop - Koberce BRENO <
Sent: Tuesday, June 28, 2022 12:23 PM 
To: Butlerova Mirka <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049  
   
Dobrý den,  
   



děkuji za informaci, zjišťovala jsem na skladě role koberce a nyní máme jen dvě role o délce 20bm a u 
druhé 12bm –( nevychází nám tedy řezy podle toho jak jste uvedla )  
Naskladnění nových rolí očekáváme z továrny v polovině Srpna.  Prosím o informaci zda se dají 
rozměry upravit nebo počkáte na naskladnění nových rolí.  
   
Omlouváme se za komplikace  
   
   
Monika Hrbkvoá  
E-shop BRENO  
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - Postrizin  
Teplicka 501  
250 70 Odolena Voda  

   
From: Butlerova Mirka <
Sent: Tuesday, June 28, 2022 12:06 PM 
To: Eshop - Koberce BRENO <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049  
   
Hezký den paní Hrbková,  
   
objednaný koberec lze rozdělit na pásy o délkách 13 m a 2 x  8,5 m. Co se týče napojování, myslím, že 
to není podstatné – koberec nemá vzor. Pásy budou ležet na jevišti vedle sebe, nikoli za sebou.  
   
Děkuji a přeji pěkné odpoledne  
   
Miroslava Butlerová, obchodní referent  
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Lidická 1863/16, 602 00  Brno  

   
   
   
From: Eshop - Koberce BRENO <   
Sent: Tuesday, June 28, 2022 10:57 AM 
To: Butlerova Mirka <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049  
   
Dobrý den,  
   
děkujeme za Vaší objednávku před vystavení zálohové faktury Vás ještě poprosím o upřesnění 
objednávky. Objednaný koberec RE-TWEED 32 400 ab v délce 30bm má celkem cca 220kg.  
Prosím o informaci zda můžeme koberec rozdělit min na 3 řezy kvůli lepší manipulaci při přepravě. 
Jestli ano tak jestli bude koberec na sebe napojován.  
   
Děkuji za informaci  
   



Monika Hrbková  
E-shop BRENO  
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. - Postrizin  
Teplicka 501  
250 70 Odolena Voda  

   
From: Butlerova Mirka <
Sent: Tuesday, June 28, 2022 10:06 AM 
To: BRENO e-shop <
Subject: RE: Objednávka č. 22044049  
   
Dobrý den,  
   
ráda bych Vás poprosila o vystavení zálohové faktury na objednávku níže a její následné zaslání na 
tento můj e-mail. Současně upřesňuji, že fakturační adresa je:  
   
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Lidická 1863/16, 602 00  Brno  
IČ: 00101397, DIČ: CZ00101397  
   
Upřesňuji z toho důvodu, že faktura musí obsahovat jak číslo popisné, tak i orientační, jinak mi to 
naše paní v účtárně nevezme jako platný doklad.  
   
Moc děkuji,  
   
Miroslava Butlerová, obchodní referent  
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Lidická 1863/16, 602 00  Brno  

   
   
   
From: BRENO e-shop <
Sent: Tuesday, June 28, 2022 9:44 AM 
To: Butlerova Mirka <
Subject: Objednávka č. 22044049  
   

   

 

Objednávka: 22044049

 



Dobrý den,  

 

děkujeme Vám za nákup na e-shopu BRENO.cz  

 

Chcete se zbavit starostí s pokládkou a nechat si podlahovou krytinu profesionálně 

instalovat? 

V tom případě jen vyplňte tento jednoduchý formulář.  
Zpracujeme Vám bezplatně nabídku na míru a zařídíme pokládku se vším všudy, abyste 

si mohli užívat novou podlahu bez práce a starostí.  

   

Vaše objednávka  

  
PVC SILVERTEX Zala 127L (91.0000107616)  
Zvolený rozměr (šířka/délka) 300x600 cm  
Množství: 1 ks  

 
5 978.00 Kč  

  
RE-TWEED 32 (91.0000114027)  
Zvolený rozměr (šířka/délka) 400x3000 cm  
Množství: 1 ks  

 
60 372.00 Kč  

  Doprava: DOPRAVA AŽ DOMŮ     0.00 Kč  

  Platba: Klasický převod na účet     0.00 Kč  

   

Celková cena s DPH  66 350.00 Kč  
 

Fakturační adresa  

Jméno: Miroslava  

Příjmení: Butlerová  

Název: Městské divadlo Brno, příspěvková organizace 

IČ: 00101397  

DIČ: CZ00101397  

Ulice: Lidická  

Číslo popisné: 16  

Město: Brno  

PSČ: 60200  

Telefon: 

Země: Česká republika  

   

Dodací adresa  

Jméno: Miroslava  



Příjmení: Butlerová  

Společnost: Městské divadlo Brno, p.o. 

Ulice: Tř. kpt. Jaroše  

Číslo popisné: 17  

Město: Brno  

PSČ: 60200  

Telefon: 604831867  

Země: Česká republika  

Kontaktní informace  

E-mail:: 

Telefon: 
 

S přáním hezkého dne.  

BRENO ESHOP - zásilkový obchod  
Teplická 501  
250 70 Odolena Voda  

Provozovatel Eshopu:  
KOBERCE BRENO, spol. s r.o.  

Antala Staška 1071 
140 00 Praha  
IČ: 25609866 
DIČ: CZ 25609866  

Na tento e-mail neodpovídejte - je generován automaticky. Případné dotazy zasílejte na adresu 

Objednávka bude zpracována po připsání 
platby na účet.  

Číslo účtu: 

Variabilní symbol:

 
Objednávka je dokončena až přijetím platby a prodleva mezi odesláním a 

přijetím platby má tedy dopad na předpokládaný termín dodání.  
Děkujeme za pochopení  

 

 




