
Potvrzuji objednávku č. 170798 na částku 58 756,-.

S pozdravem Procházková

Dne 31.03.2017 v 10:12 Bc. Hana Muchova napsal(a):

Dobrý den,

děkuji za potvrzení přije1 objednávky, prosím o zaslání celkové ceny bez DPH z důvodu

registru smluv.

S pozdravem

vz.Jitka Koňáková

Dne 30.03.2017 v 14:28 Helena Prochazkova napsal(a):

Obj. 170798 - potvrzuji přijetí
S pozdravem.
Helena Procházková
koagulace
tel.602690065

-----Original Message-----
From: Hana Muchová [mailto:Hana.Muchova@uhkt.cz] 
Sent: Thursday, March 30, 2017 2:14 PM
To: MEDISTA spol. s r.o.
Subject: Objednávka zboží

Dobrý den, 

    v příloze zasíláme objednávku zboží a prosíme o potvrzení této objednávky.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky, kde bude vždy uvedeno číslo 
OBJEDNÁVKY.
Dále žádáme, aby v potvrzeném emailu, byla  uvedena celková cena včetně DPH.

Na faktuře vždy uvádějte číslo naší objednávky a v elektronické podobě ji 
zašlete na adresu faktury@uhkt.cz.

Děkujeme.

--
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