
From: Lucie Procházková  
Sent: Monday, May 9, 2022 12:37 PM 
To: 'Mgr. Pavel Völkl'  
Subject: RE: Aerační elementy - AME-350F 
 
Dobrý den, 
Zasílám potvrzenou objednávku z naší strany. 
S pozdravem a přáním pěkného dne 

Lucie Procházková 
kalkulant 
divize čistírny odpadních vod 

__________________________________________________  
From: Mgr. Pavel Völkl  
Sent: Monday, May 9, 2022 11:52 AM 
To: 'Lucie Procházková'  
Subject: RE: Aerační elementy - AME-350F 
 
Dobrý den, paní Procházková, 
přiloženu Vám zasílám objednávku na dodávku zboží.  
Vzhledem k tomu, že plnění objednávky překračuje částku 50 tis. Kč bez DPH, jsme povinni 
objednávku zveřejnit v registru smluv.  
Prosím tedy zároveň o akceptaci naší objednávky souhlasnou odpovědí na tento email. 
Děkuji za spolupráci a přeji hezký den! 
S pozdravem 
 
Mgr. Pavel Völkl 
vedoucí oblasti ČOV Přerov 
________________________________________________________ 
From: Lucie Procházková  
Sent: Monday, May 9, 2022 11:22 AM 
To: 'Mgr. Pavel Völkl' 
Subject: RE: Aerační elementy - AME-350F 
 
Dobrý den pane magistře, 
170 ks AME-350F x 998,- Kč                                                        = 169 660,- Kč bez DPH 
Balné                                                                                                                  650,- Kč bez DPH 
Doprava                                                                                                       3 700,- Kč bez DPH 
CELKEM                                                                                                    174 010,- Kč bez DPH 
 
S pozdravem a přáním pěkného dne 

 
Lucie Procházková 
kalkulant 
divize čistírny odpadních vod 

  

 


