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Jana Luhanová

Komu: Karin Tischerová Ing.
Předmět: ubytování v době MFF-objednávka

Dobrý den, děkuji moc za nabídku a beru! 
Prosím fakturu na stejnou adresu jako minule, tedy Gurmet plus s.r.o. Soukenická 19, Praha 1. 
IČ 62585568 
DIČ62585568 

Odesláno z iPhone 
 
Václav Vojíř 
 
T +420 602 312 196 
E vojir@bugsysbar.cz 
W www.fbcentrum.cz 
 

13. 6. 2022 v 22:27, Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz>: 

 
Dobrý den, pane Vojíř, 
Můžu Vám nabídnout: 4 x 3L bez příslušenství (Kč 1500,-/den) a 1 x 3L s příslušenstvím (2400,-/den). 
Mám Vám to rezervovat? Pokud ano, pošlete mi fakturační údaje. 
A už nemám volnou ani postel….. 
Odpovězte, prosím, obratem 
Hezký den 
  
Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
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mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  
  
  
  

From: Vaclav Vojir [mailto:vojir@bugsysbar.cz]  
Sent: Monday, June 13, 2022 7:04 PM 
To: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz> 
Subject: Re: ubytování v době MFF 
  
Dobrý den paní Tischerová, 
  
na poslední chvíli nám navýšili kvantitu služeb, které máme v rámci KVIFF zajišťovat a potřeboval bych naši kapacitu navýšit o 15 dalších lůžek, tedy 5 
pokojů po 3 osobách. Je to reálné prosím? Moc prosím… 
  
Děkuji předem za vaši pomoc a mějte hezký den! 
  
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 

      
  
  

Od: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Datum: pondělí 16. května 2022 1:28 
Komu: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Předmět: RE: ubytování v době MFF 
  
Dobrý den, pane Vojíř, 
Máte připravenou rezervaci na MFF. Vystavím Vám zálohovou fakturu na počet pokojů 17 / 3L. 
Uveďte mi prosím fakturační adresu. 
Děkuji a přeji hezký den 
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Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  
  
  

From: Vaclav Vojir [mailto:vojir@bugsysbar.cz]  
Sent: Thursday, May 12, 2022 7:10 PM 
To: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz> 
Subject: FW: ubytování v době MFF 
  
  
Dobrý den paní Tischerová, 
  
máme již definitivní zadání od vedení festivalu a konečnou představu o složení našeho týmu v rámci KVIFF a potřebovali bychom tedy nakonec (tuším, že 
stejně jako loni) ubytovat v rozmezí 
ČT 30.6. až NE 10.7. 
51 osob, tedy 17x 3lůžko. 
  
Předem moc děkuji za potvrzení a budeme se těšit opět na vaše služby… 😊 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 

      
  
  

Od: Vaclav Vojir <vojir@bugsysbar.cz> 
Datum: středa 30. března 2022 14:08 
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Komu: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Kopie: HB Bar <branis@bugsysbar.cz> 
Předmět: Re: ubytování v době MFF 
  
Jste zlatá, moc děkujeme! 
  
Letos budeme u vás potřebujeme bydlet: 
ČT 30.6. až NE 10.7. 
  
Mějte se hezky a v průběhu dubna upřesníme počty! 
  
  
S pozdravem, 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 

      
  
  

Od: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Datum: středa 30. března 2022 9:20 
Komu: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Předmět: RE: ubytování v době MFF 
  
Dobrý den, pane Vojíř, 
Od kdy do kdy potřebujete ubytování? Jelikož letos budeme mít velmi omezenou ubytovací kapacitu, raději vám připravím rezervaci aspoň pro cca 40 os. 
Zbytek mi upřesníte během dubna. 
Hezký den 
  
Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
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360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  
  
  

From: Vaclav Vojir [mailto:vojir@bugsysbar.cz]  
Sent: Tuesday, March 29, 2022 8:47 PM 
To: Karin Tischerová Ing. <k.tischerova@dmkv.cz> 
Cc: HB Bar <branis@bugsysbar.cz> 
Subject: Re: ubytování v době MFF 
  
Dobrý den paní Tischerová, 
  
budeme jako každým rokem ubytování od vás potřebovat, nicméně jsme stále ve dvou výběrových řízeních a dosud nemáme jistotu, kolik lůžek budeme 
potřebovat. Téměř s jistotou jsme nyní na 20 osobách, ale věříme, že nás bude nakonec cca 50os. Jsem přesvědčen, že v průběhu dubna se vše finálně 
vyhodnotí a že budeme služby v rámci KVIFF jako každým rokem zajišťovat v plné sestavě. 
Mohl bych vás tímto požádat, zda byste nám s definitivním potvrzením ještě počkala prosím? 
  
Předem mnohokrát děkuji a přeji hezký den, 
  
Václav Vojíř 
  
T +420 602 312 196 
E  vojir@fbcentrum.cz  
W fbcentrum.cz 

      
  
  

Od: "Karin Tischerová Ing." <k.tischerova@dmkv.cz> 
Datum: pondělí 10. ledna 2022 11:36 
Komu: 'Vaclav Vojir' <vojir@bugsysbar.cz> 
Předmět: ubytování v době MFF 
  
Dobrý den, pane Vojíř,  
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Vzhledem k plánované rozsáhlé rekonstrukci ubytovacího bloku budeme mít v létě velmi omezenou kapacitu na ubytování. Rezervace na ubytování od 
hostů v době MFF budeme řešit až od dubna. Proto vás agentury oslovuji včas, pokud budete mít zájem o ubytování v našem zařízení v době MFF, dejte mi 
vědět již v březnu. 
Děkuji za pochopení. 
Hezký den  
  
  
Ing. Karin Tischerová 
Finanční referent 
Domov mládeže a školní jídelna 
příspěvková organizace 
Lidická 590/38 
360 01 Karlovy Vary 
IČO 00076988, DIČ:CZ00076988 
mobil: 730 169 599 
mail: k.tischerova@dmkv.cz 
  


