
-----Original Message----- 
From: Hotel Karlov - Marcela Onderková <info@hotelkarlov.cz> 
Sent: Sunday, May 15, 2022 7:53 PM 
To: Holcová Ivana <holcova@GJS.cz> 
Subject: Re: Závazná objednávka 
 
Dobrý den, paní Holcová, potvrzuji Vaši objednávku pobytu s plnou penzí v plném rozsahu dle Vašeho 
rozpisu. Cena ubytování s plnou penzí a pitným režimem je 650,- Kč/osoba/den, oběd navíc 90,- 
Kč/osoba.  Celková cena objednávky včetně DPH je 246 940,- Kč. Paní Holcová, 1.3. a 4.  
turnus je na dvě noci, 2.turnus je na tři noci. Je to tak v pořádku? 
V případě jakýchkoliv dotazů mne neváhejte kontaktovat. 
Děkuji a přeji pěkný den. 
Onderková Marcela 
Hotel Karlov 
Karlov pod Pradědem 67 
tel. 724 827 222 
 
Dne 2022-05-12 14:16, Holcová Ivana napsal: 
> Vážená paní Onderková, 
>  
> na základě Vaší předchozí domluvy s p. ředitelem Raškou objednávám u  
> Vás ubytování v Hotelu Karlov (Karlov pod Pradědem 67)s plnou penzí a  
> obědem navíc pro následující termíny: 
>  
>  1.       6. - 8. červen 2022, cca 31 osob, začátek pondělí 
> oběd, konec středa oběd, vedoucí akce Mgr. Sládečková Jitka 
>  
>  2.       8. - 11. červen 2022, cca 57 osob, začátek středa oběd, 
> konec sobota oběd, vedoucí akce Mgr. Horáková Pavla 
>  
>  3.       20. - 22. červen 2022, cca 32 osob, začátek pondělí 
> oběd, konec středa oběd, vedoucí akce Mgr. Štěpánková Markéta 
>  
>  
>  4.       22. - 24. červen 2022, cca 31 osob, začátek středa 
> oběd, konec pátek oběd, vedoucí akce PhDr. Babuščáková Zuzana 
>  
> Platba na fakturu po ukončení poslední akce na základě skutečného  
> počtu účastníků, případně možno fakturovat 2x po ukončení 1. - 2. akce  
> k 11. červnu 2022 a po ukončení 3. - 4. 
> akce k 24. červnu 2022. 
>  
> Objednatel (fakturační údaje): 
>  
> Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 
>  
> Sídlo: Komenského 29, 750 11 Přerov 
>  
> IČ: 00842966 
>  
> Prosím o potvrzení objednávky, ve které uveďte cenu plné penze a cenu  
> oběda navíc za osobu a také celkovou cenu včetně DPH pro cca 
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> 151 osob. 
>  
> Děkuji a přeji hezký den 
>  
> _Ing. Ivana Holcová_ 
>  
> _ekonomka Gymnázia J. Škody, Přerov_ 
>  
> _tel.: 581 706 715_ 
>  
> _e-mail: holcova@gjs.cz_ 
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