
OBJEDNÁVKA č. 0445/2017/EP/O
Odběratel

Vyřizuje:

Telefon:

Odbor:

IC: 70890692 DIC:

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

70218 Ostrava

Kaštovská Hana Ing.

595 622 752

IM-1

CZ70890692

Dodavatel

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

IC: 64087352

HRÁT, S.r.o.

Družstevní 294

73961 Třinec

Ing. Marian Razima

marian.razima@hrat.org

DIC:

Objednáváme u Vás:

• studii proveditelnosti dle metodických dokumentů v platném znění pro platnou výzvu,
• komplexní analýzu nákladů a přínosů (CBA) zpracovávanou prostřednictvím Portálu IS KP14+ jako součást MS2014+ v

rozsahu dle Obecných pravidel pro žadatele a příjemce IROP,
• ostatní povinné přílohy uvedené ve Specifických pravidlech pro žadatele a příjemce IROP vydaných k příslušné výzvě,

bezprostředně související se zpracovávanou studií proveditelností a CBA.

Pro projekt „Chránění bydlení organizace Sagapo v Bruntále" v souladu s „Rámcovou smlouvou na zpracování podkladů
k žádostem o podporu" uzavřenou dne 19. 10. 2016.

Prosíme o písemnou akceptaci objednávky č. 0445/2017/EP/O dle Rámcové smlouvy č. 05927/2016/EP, čl. 3, bodu 3.1, a to na
e-mailovou adresu: sarka.slivovaíia-msk.cz. bronislav.kotula@msk,cz.

Zálohy nejsou povoleny.

Datum požadovaného splnění: 26.05.2017

Přílohy:

UPOZORNĚNÍ: Odběratel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající
dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle objednávky přímo na osobní
depozitní účet dodavatele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
a) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení.
Odběratel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně dodavateli v souvislosti s
potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

Úhrada faktury se provádí 30. kalendářní den od data doručení faktury.

Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

MAX. CENA CELKEM (vč. DPH) 131 890,00 Kč

Podrobnosti platby:

Na účet

Číslo výdajového účtu MSK : 2102122518/2700

Datum: 2 l 0., 2017

Ing. Milan Novotný

vedoucí odboru investičního amajetkového





Bernatský Pavel 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 

Slívová Šárka 
25. dubna 2017 10:09 
Objednávky 
FW: Objednávka č.O443/2017/EP/O, 0445/2017/EP/O, 0446/2017/EP/O 

Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektů 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 -Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivovagĎmsk.cz 
www.msk.cz 
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Krajský úřad Moravskoslezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, 2da je nutno tuto zprávu vytisknoutlšetřeme naše životní prostředí!. 

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully impiemented the EMAS systém. • -' • 
Do you reatty need to print this e-mail? Consider the environment. 

From: Ing. Marian Razima-HRÁT [mailto:marian.razima@hrat.org] 
Sent: Tuesday, April 25, 2017 10:06 AM 
Ta; Slívová Šárka <sarka.sJivova@msk.cz> 

Subject: RE: Objednávka Č.0443/2017/EP/O, 0445/2017/EP/O. 0446/2017/EP/O 

Dobrý den, 

Potvrzuji přijetí objednávky a zároveň potvrzuji objednávku v souladu s rámcovou smiouvou článek 3.5, bod d). 

Díky, Marian Razima 

jednatel . .' ' 

From: Slívová Šárka [mailto:sarka.slivova_amsk.cz1 
Sent: Friday, April 21, 2017 11:01 AM 
To: Ing. Marian Razima - HRÁT 
Subject: Objednávka Č.0443/2017/EP/O, 0445/2017/EP/O, 0446/2017/EP/O 
Importance: High 

Dobrý den, 
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v příloze zasílám tři objednávky na studii proveditelnosti, k projektům: 
„Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále" 
„Chránění bydlení organizace Sagapo v Bruntále" 
„Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále" 

Prosím o potvrzení přijetí objednávek. 

Děkuji a přeji pěkný den. 

Šárka Slívová 
ekonomický a právní asistent 
odbor evropských projektfi 

MarAvu-ulrjniký 
k í i j 

Krajský úřad Moravskoslezského kraje 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
telefon: 595 622 227 
e-mail: sarka.slivova@msk.cz 
www.msk.cz 
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Kra. ,<> 'i'(_i v i i_wsko:lezského kraje má zavedený a certifikovaný systém environmentálního řízení a auditu EMAS. 
Zvažte, prosím, zda je nutno tuto zprávu vytisknoutlšetřeme naše životní prostředí! 

Regional Authority of the Moravian-Silesian Region has successfully impiemented the EMAS systém. 
Do you really need to print this e-mait? Consider the environment. 
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