
From: @zsdobra.cz>  
Sent: Monday, May 9, 2022 10:39 AM 
To: @kvic.cz> 
Subject: RE: Objednávka a cenová nabídka - licence SW 
 
Dobrý den, 
 
ano,  děkuji. 
 
S pozdravem 
 
From: @kvic.cz>  
Sent: Monday, May 9, 2022 10:26 AM 
To: @zsdobra.cz> 
Subject: RE: Objednávka a cenová nabídka - licence SW 
 
Dobrý den paní  
Děkuji za objednávku, kterou tímto akceptujeme. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že hodnota přesahuje 50 000 Kč bez DPH bude nutné objednávku zveřejnit v registru 
smluv, což zajistíme, pokud souhlasíte. 
 
S pozdravem 
 

 
--------------------------------------------------------------------- 
Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků a informační centrum, Nový Jičín 
příspěvková organizace 
Štefánikova 826/7, 741 01, Nový Jičín 
IČ: 62330403 
e-mail: 
tel.: 
https://www.kvic.cz 
Facebook: https://fb.com/kvicnj 
-----Original Message----- 
From: @zsdobra.cz>  
Sent: Monday, May 9, 2022 5:47 AM 
To: @kvic.cz> 
Subject: Objednávka a cenová nabídka - licence SW 
 
Dobrý den, 
 
ráda bych si u Vás objednala následující licence: 

Licence počet  
cena/licenci 

vč. DPH 
CELKEM KČ 

vč. DPH 

Win Svr Std Core 2022 Sngl 16 Lic Core Lic  

Win Server CAL 2022 Sngl DCAL  

CELKEM     74 280,00 Kč 

 
Prosím o vystavení faktury na adresu: 
Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
IČ:  68334273 
DIČ: CZ68334273 



 
Moc Vám děkuji. 
 
S pozdravem 

 
Základní škola Dobrá, příspěvková organizace Dobrá 860, 739 51 Dobrá 
tel.: 


