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Objednatel

©
oS"AVSKÁ
u 1, ' V E P Z ' , A

lčo:  61988987           DIČ:   CZ61988987

0stravská u n iverzita

Dvořákova 7
701  03  0strava 1

Konečný přljemce:

Lékarská fakulta OU
Mgr.  Chobotová Monjka PhD.

Syllabova  19

70300             0strava -Zábreh

Dodavatel:

lčo:  25384112           DIČ:   CZ25384112

H & 8 TISK a.S.

Vrchní 99/23
74705  0pava

Datum vystavení:       27.04.2022
Datum dodánl:
Forma dopravy:

Množ.  MJ       Název položky

Korektury a zajištění vytištěnl článku " Extended
High-Frequency Audiometry - Hearing Thresholds in
Adults" v odbomém časopisu
Korektury a zajištění vytištěnl článku "  Extended
High-Frequency Audiometry - Hearing Thresholds in
Adults" v odborném časopisu

Cena   DPH    i      Částka                 Částka
bez DPH      (%)               DPH                 celkem

61983,47     21        13016,53             75000,00

4132,23     21              867.77               5 000,00

Celková cena s DPH:              80 000,00 KČ

Potvrzená objednávka je považována za smlouvu.
V přlpadě, že nebude respektována cena a lhůta plnění, odstupujeme od smlouvy.
Odpovědnost za vady bude rešena v souladu s príslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákonlk.
Na vystavenou fakturu uvádějte vždy číslo naší objednávky.
Dodavatel je vůči Objednateli povinen doručit řádný a úplný daňový doklad (fakturu) přednostně v elektronické podobě
na e-mailovou adresu financni.uctama@osu.cz, případně ve fyzické (papírové) podobě na adresu sídla Objednatele.
Cena je splatná ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručenl řádného a Úplného daňového dokladu (faktury), nebylo-li sjednáno
jinak.
Bankovní spojení:  ČNB Ostrava,  Účet č.  931761/0710.

Finanční kontrola:
PIíkazce operace:

1.     ŠKERKOVÁMlchaela,  Mgr.
Správce rozpočtii:
PYTLIKOVÁ Veronika.  lng.

2.    MAĎAR Rastislav. doc.  MUDr.,  PhD„  MBA,         PYTLIKOVÁveronika,  lng.

Analytlky ®racoviště, zdroj, zakázka, typ) :
11600,1230,  2319.  021915

11600,1100.  0001,  t)10000

datum

Projektový manager -CHOBOTOVÁ Monika,  Mgr. ,  Ph. D.                       27.04.2022

Příkazce operace -MAĎAR Rastislav, doc. MUDr.,  PhD., MBA,  Fl     27.04.2022

Příkazce operace - ŠKERKOVÁ Michaela, Mgr.

Správce rozpočtu -PYTLIKOVÁ Veronika,  Ing.

27.04.2022

28.04.2022

podpis:

Schváleno elektronicky

Schváleno elektron icky

Schváleno elektron icky

Schváleno elektronicky



Renata Ger išáková

Od:
Odesláno:
Itomu:
Předmět:

Monika Chobotová

pátek 29. dubna 202210:03
Renata Gergišáková
FW akceptace objednávky

Dob
Dobrý den, přeposílám akceptaci obj.ednávky.
M.  Ch.

From: H&B TISK s.r.o. <w"avsky@hbtisk.cz>
Sent: Friday, April 29, 2022 10:02 AM
To:  Monika Chobotová <Monika.Chobotova@osu.cz>
Subject: RE: akceptace objednávky

Dobrý den, akceptujeme vaši objednávku  OBJ/1191/0169/22 ze dne 28.4.2022

S pozdravem a přáním hezkého dne,

ZJeněkwlmvský
Výrobní ředltel
Hsm TISI{ ais. Opava

T: U20 553 732 198
M : 420 603 825 044
E: wiltavskv@hbtlsk.cz

w~.hbtkkcz

Eimg`_`_``E
Rádl \nriislmeme± co Vám m očích iMdíme,

From: Monika Chobotová  rmailto:Monika.Chobotova@osu.czl
Stnt: Thursday, April 28, 2022 2:09 PM
To: wiltavskv@hbtisk.cz: obchod@hbtisk.cz
LťskerkovaMisa
Subject: akceptace objednávlq/

Dwden'
Posílám objednávku, vzhledem k výši ceny. Prosím o zaslání potvrzení akceptace.
Dikujiapřejihezkýden
Monika Chobotová
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