From: [
Sent: Thursday, April 28, 2022 11:03 AM

To: Butlerova Mirka <} IR
Subject: RE: VR trubky

Dobry den,

Dékuji za zpravu.

Nastroje budou vybrany hraci MdB a dodany co nejdfrive.
Dékuji a preji pékny den.

Srdeéné zdravi/ Best regards / Mit freundlichen GriiRen

Pavel Petrla
3k sk %k %k 3k %k %k %k k %k %k %k k

soudni znalec znalec v oboru ekonomika, odv. ceny a odhady - hudebni nastroje
technické obory (rGizné) - posouzeni stavu dechovych hudebnich nastrojl

]
Tel.: I

From: Butlerova Mirka <} NN
Sent: Wednesday, April 27, 2022 9:37 AM

To: I
Subject: VR trubky
Importance: High

Vazeny pane Petrlo,

velmi dékuji za Vasi cenovou nabidku ¢. 2022001 ze dne 21.4.2022, dorucenou v ramci prlizkumu
trhu na dodavku trubek pro orchestr MdB a dovoluji si Vam oznamit, Ze na zdkladé hodnoceni

evvs

nabidkova cena, byla firma Pavel Petrla vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi pro realizaci nasi zakazky.

V ptiloze Vam zasildm zavaznou objednavku (véetné skenu Vasi nabidky) a prosim Vas o kratkou
reakci v odpovédi na tento mail, ve smyslu, Ze nasi objednavku akceptujete a trubky dodate
v poZzadovaném terminu.

S pozdravem a pranim pékného dne
Miroslava Butlerova, obchodni referent

Meéstské divadlo Brno, prispévkova organizace
Lidicka 1863/16, 602 00 Brno



0

Méstské divadlo Brno, prispévkova organizace
Lidicka 1863/16, 602 00 Brno

prispévkova organizace zapsana v OR vedeném u KS v Brné — oddil PR., vlozka 35

Pavel Petrla
Stribsky mlyn 1392/32
664 91 Ivancice

IC: 67600832
V Brné dne 20.4.2022

Véc: Objednavka ¢. 24/22

Na zakladé vyhodnoceni nabidek na dodavku trubek pro orchestr MdB, kdy byla Vase nabidka ¢.
2022001 ze dne 21.4.2022 vyhodnocena jako nejvyhodnéjsi, objednavame u Vas

1/ trubka Bb V. Bach Artisan AB190S postfibfena, v¢. poZzadovaného pfislusenstvi
2/ trubka Bb Shires Model AF, vé. pozadovaného pfislusenstvi

3/ trubka Bb Shires Model AZ, vé. pozadovaného pfislusenstvi

jak je uvedeno ve Vasi nabidce, ktera je nedilnou soucasti této objednavky;

za cenu 308 139,67 K¢ bez DPH (resp. 372 849,- K¢ v€. 21% DPH), s terminem dodani do 31.5.2022.
Postup dodani prosim domlouvejte s nasim tajemnikem orchestru, panem Martinem Sobolem (tel.:

737252198), fakturu pak prosim zaslete nal NN

Miroslava Butlerova, obchodni referent

Vytizuje: Miroslava Butlerova
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|

Bankovni spojeni: 1€ 00101397
Komeréni banka: NG DIC CZ00101397

jsme platci DPH





