[

OBJEDNAVKA &. 0421/2017/KH/O

Odbératel : _ Dodavatel ;
- I& 70890692  DIC:  CZ70890692 & 2961002 oic: [
Moravskoslezsky kraj ) Leben, s.r.o.
28, fina 2771/117 . Slovenskd 2134
' . 70218 Ostrava . 35601  Sokolov
Vyfizuje:  Jandtkové Véra Mgr Vyfizuje: '
Telefon: 595 622 205 [ Telefon;
Odbor: KH-1
Objednavame u Vas:

dodani papirovych tasek laminovanych s potiskem loga MSA a grafického prvku MSK v rozmérech:
20 x 30 x 10 cm, na vy$ku, 1000 ks, cena za kus 25.90 K& bez DPH (25.900,-KE)

35 x 30 x 11 ¢m, na $itku, 1000 ks, cena za kus 33,70 K¢ bez DPH (33.700,-K&)

23 x 28 x 9 cm, na vySku, 1000 ks, cena za kus 25,90 KC bez DPH (25.900;-KE) -

28 x 40 x 11 cm, na vySku, 1000 ks, cena za kus 33,70 K¢ bez DPH(33.700,-K¢)

40 x 41 x 15 ¢cm, na 8ifku, 500 ks cena za kus 36,50 K¢ bez DPH (18.250,-KE)

Cena celkem 137.450,-K¢ bez DPH, 166.314,50 K¢ véetng DPH,

Datum poZadovaného spinéni: 15.05.2017
Prilohy:

UPOZORNENT: Odbératel uplatn( institut zvid&tntho zplisobu zajiéténi dané die § 109a zékona 0 DPH a hodnotu pinéni odpovidajicl
dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhrad( v terminu splatnosti této faktury stanoveném dle objedndvky pfimo na osobni
_ {depozitni et dodavatele vedeny u mistné pfisludného sprévce dané v pripadé, Ze:
a) dodavatel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni zvefejnén v ap&zkacx JRegistr platcdl DPH" jako nespolenlivy pldtees, nebo
b) dodavatel bude ke dni uskutecnéni zdanitelného plnem v insolvenénim Fizeni.
COdbératel nenese odpovédnost za pfipadné pendle a jiné postihy vymeéfené & stanovené spravoern dané dodavateli v souvislosti s
potencialné pozdni Ghradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
{hrada faktury se provédi 14, kalendafni den od data dorudeni faktury.

Povinnost zaplatit cenu je spinéna dnem odepsani pfislusné astky z (¢tu objednatele.
MAX. CENA CELKEM (vE. DPH) 166 314,50 K¢

Podrobnosti platby: Datum:
Na ucet

Clsio wda;oveho GSuMSK : 27-1650676349/0800

Ing. Tomas
feditel krajské







Bernatsky Pavel

0Od:
Odeslano:
Komu:
Piedmeét:

Janatkova Veéra

20. dubna 2017 15:09
Cbjednavky

FW.; Poptavka

From: Silvie Havlikova [mailto;silvie.havlikova@leben.cz]
Sent: Thursday, April 20, 2017 3:05 PM
To: Janackova Véra <vera.janackova@msk.cz>

Subject: RE: Poptavka

F

Dobry den pani J_ané(':koéé, timto potvrzuji objednavku £:0421/2017/KH/0 na papirové tasky.

Silvie Havlikova

www_leben.cz

From: Janackova Véra [mailtoivera janackova@msk.cz]

Sent: Thursday, April 20, 2017 2:31 PM

To: Silvie Havlikova
Subject: RE: Poptavka

Dobry den, pani Havlikova,
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