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OBJEDNAVKA OBJ/1191/0101/22

— Objednatel

(O} ICO: 61988987  DIC: CZ61988987

Ostravska univerzita
OSTRAVSKA
UNIVERZITA

Dvofakova 7

701 03 Ostrava 1

— Dodavatel:

ICO: 27582167 DIC: CZ27582167
Deloitte Advisory s.r.o.

Italska 2581/67
120 00 Praha 2

Konetny pifjemce:

Lékarska fakulta OU Datum vystaveni: 21.03.2022
Baturn dodanf:

Syllabova 19 Forma dopravy:

70300 Ostrava - Zabreh

Objednavka ke SML/1103/0052/22

Mnoz. MJ  Nazev poloZky Cena DPH Céstka Castka

bez DPH (%) DPH celkem

1. Objednavame u vas poradenské sluzby dle specifikace 5000,00 21 1 050,00 6 050,00
¢.1. ktera je nedilnou soucast! objednavky.

Celkova cena s DPH: 6 050,00 EUR

Potvrzena objednavka je povaZovana za smicuvu.

V pfipadé, Zze nebude respektovana cena a lhita pinénl, odstupujeme od smilouvy.
Odpovédnost za vady bude fesena v souladu s piislu$nym ustanovenim zakona &. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik.

Na vystavenou fakturu uvadéjte v2dy gislo nasi objednavky.

Dodavatel je viigi Objednateli povinen dorucit fadny a upiny daftovy doklad (fakturu) pfednostné v elektronické podobé
na e-mailovou adresu financni.uctarna@osu.cz, pfipadné ve fyzické (papirové) podob# na adresu sidla Objednatele.
Cena je splatna ve Iht& do 30 dnil ode dne doru¢eni fadného a Upiného dafiového dokladu (faktury), nebylo-li sjednano

jinak.
Bankovn! spojeni: CNB Ostrava, et & 931761/0710.

Finanéni kontrola:

Pfikazce operace: Spravce rozpodtu: Analytiky (pracovisté, zdroj, zakazka, typ):
1. ZAVACKA Ivona, Mgr., Ph.D. PYTLIKOVA Veronika, Ing. 11940, 1181, 1081, 010000
datum podpis:
Ptlkazce operace - ZAVACKA Ivona, Mgr., Ph.D. 05.04.2022 Schvaleno elektronicky

Spravce rozpoétu - PYTLIKOVA Veronika, Ing.




Na zdkladé Smluvniho dopisu o poskytovani dafiové poradenskych sluzeb u vés objednavdme
poradenské sluzby: posouzeni dafiovych dopad( ve vztahu k lektoréim v Italii

LF se zavazuje poskytnout souinnost v rozsahu — (vodni popis situace jakoZto vychozi informace pro
posouzeni, piipadné ad-hoc odpovédi na dotazy.

Termin realizace: nejpozdé&ji do 10 dnli od odsouhladeni objednévky praci (v anglickém nebo &eském
znéni die emailové domluvy)

Uhrada a platebni podminky:

Cena za SluZby bude urcena v souladu se Smlouvou takto:

1. Pfiprava memoranda pokryvajici posouzeni dafovych dopadi Klienta ve vztahu k lektordm v Itéli (DPH,
dafi z pfijmu aj.) a souvisejici komunikace — 4 200 Eur

2. Koordinace teské kancelafe zahrnujici komunikaci s italskymi kolegy a zastupci Klienta okolo pfipravy
vystupu/memoranda, diskuse a dotazy souvisejici s vystupem a pfipadnou online/telefonickou schiizku
— 800 Eur

3. Pripadné pFekladatelské sluzby (pisemného vystupu z anglittiny do Cestiny) v piipad& zajmu — 60
Eur/hodina

Faktury vystavené Deloitte budou specifikovat vedle ¢asu straveného pfi poskytavani Slueb rovnés
naklady, jak je uvedeno v ustanoveni 3 {c} Obchodnich podminek.

VySe zminénd Cena za SluZby nezahrnuje DPH.

Faktura za Sluzby bude vystavena po dokonéeni a pfevzeti kazdé ¢asti pfedmétu Objednavky praci a
predani Vystupt, jak je stanoveno vyde. Ve stejném okamiiku budou vyd&tovany také vynaloZené wdaje
(v souladu s ustanovenim 3 {c) Obchodnich podminek).



_Renata Gergiéékové

Od: Veronika Pytlikova

Odeslano: stfeda 6. dubna 2022 15:29

Komu: Renata Gergisakova

Predmét: FW: Objednavka OBJ/1191/101/22 Deloitte Advisory s.r.o.
K registru

From: Petrasova, Tereza <tpetrasova@deloittece.com>

Sent: Wednesday, April 6, 2022 12:06 PM

To: Veronika Pytlikovd <Veronika.Pytlikova@osu.cz>

Cc: Pohlova, Michaela <mpohlova@deloittece.com>; Zenaty, Roman <rzenaty@deloittece.com>
Subject: RE: Objednavka OB}/1191/101/22 Deloitte Advisory s.r.o.

Dobry den, pani Pytlikova,

ano, potvrzuji akceptaci objednavky a ddvédme informace koleglim do Itélie, & mohou na analyze
pracovat. Vzhledem k velikono&nim svatkiim pFigti tyden s nimi radél jedté potvrdim termin doddni.

Zatim jsme se finalné nedomluvili na pfekladu - mate uz tady jasno jestli si pfeklad zajistite po viastni
ose nebo mame zajistit pfedbézné u nas?

Deékuji za zpravu, hezky den.

Zdravi
Tereza Petradova

From: Veronika Pytlikova <Vergnika.Pytlikova@osu.cz>

Sent: Wednesday, April 6, 2022 10:15 AM

To: Pohlova, Michaela <mpohlova@deloittece.com>; Petrasova, Tereza <tpetrasova@deloittece.com>
Subject: [EXT] FW: Objedndvka OBJ/1191/101/22 Deloitte Advisory s.r.o.

Dobry den, posilam navazujici objednavku a prosim o akceptaci odpovédi na tento email, abychom mohli
objednavku zvefejnit.

Dékuji za spolupraci,
Pékny den preji

Veronika Pytlikova
Tajemnice LF

From: Renata Gergisakova

Sent: Wednesday, April 6, 2022 10:01 AM

To: Veronika Pytlikova <Veronika.Pytlikova@osu.cz>

Subject: Objednavka OBJ/1191/101/22 Deloitte Advisory s.r.o.

Dobry den, pani tajemnice,
posilam schvalenou OBJ/1191/101/22 ke SML/1103/0052/22 a prosim o zajisténi akceptace z dlvodu zvefejnéni.

Objedndvka viz pfiloha.



